# 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

# 特别提示:

- 1、本次权益变动后,深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "信中康成")及其一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙)(以下 简称"信中龙成") 仍为公司持股 5%以上股东。
  - 2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

2022年2月7日,康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"发行人")收到公司持股5%以上股东信中康成及其一致行动人信中龙成 出具的《简式权益变动报告书》,现将有关情况公告如下:

# 一、本次权益变动的基本情况

因公司于 2019 年 11 月 13 日发行股权激励股份 4.077.387 股, 分别于 2019 年 11 月 28 日和 2019 年 12 月 27 日首次公开发行境外上市外资股(H股)及超 额配售合计 134.016.500 股以及 2021 年 10 月 27 日回购注销 2019 年限制性股票 与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票 210,364 股,导致信息披露义务 人持股比例被稀释,合计被稀释的比例为4.91%。

2019年1月28日至今的权益变动情况(主动减持A股无限售流通股)如下:

| 信息披露义<br>务人 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数<br>(股) | 减持价格<br>区间(元) | 占公司总股<br>本的比例 |
|-------------|------|------|-------------|---------------|---------------|
|-------------|------|------|-------------|---------------|---------------|

| 信中康成 | 大宗交易 | 2022年2月7日 | 707,555 | 120.57 | 0.09% |
|------|------|-----------|---------|--------|-------|
| 合计   |      |           | 707,555 | 120.57 | 0.09% |

#### 二、股东减持前后持股情况

| 信息披露义务人 | 股份性质  | 权益变动前持股情况 注 3 |                    | 权益变动后持股情况 <sup>注 3</sup> |                     |
|---------|-------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|         |       | 持股数量(股)       | 持股比例 <sup>注1</sup> | 持股数量(股)                  | 持股比例 <sup>注 2</sup> |
| 信中康成    | 无限售流通 | 157,142,855   | 23.94%             | 156,435,300              | 19.70%              |
| 信中龙成    | 股     | 28,494,266    | 4.34%              | 28,494,266               | 3.59%               |
| 合计      |       | 185,637,121   | 28.29%             | 184,929,566              | 23.29%              |

- 注 1: 权益变动前公司总股本为 656,293,575 股;
- 注 2: 权益变动后公司总股本为 794,177,098 股;
- 注 3: 所持股份均为公司 A 股股份;
- 注 4: 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

## 三、其他相关说明

- 1、本次减持股份行为未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
- 2、信中康成及其一致行动人信中龙成减持公司股份事项已按规定进行了预先披露,本次减持与此前披露的减持计划一致,减持计划尚未执行完毕。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司主要股东减持计划的预披露公告》(公告编号: 2022-007)。
- 3、上述股东遵守了其在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺,即发行人股东信中康成和信中龙成承诺:在股份锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,减持时应提前三个交易日进行公告,与关联方合计持有发行人股份低于5%以下时除外;遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
- 4、信中康成及其一致行动人信中龙成合计持有公司股份的变动比例达到 5.00%。本次权益变动后,信中康成及其一致行动人信中龙成合计持有公司股份 占公司总股本的 23.29%。权益变动具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

5、信中康成及其一致行动人信中龙成本次减持后,仍是持有公司 5%以上股份的股东。

# 四、备查文件

- 1、信中康成和信中龙成出具的《简式权益变动报告书》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会 2022年2月7日