证券代码：002385          证券简称：大北农           公告编号：2022-017

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份

时间过半的进展公告

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月

23 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披

露公告》（公告编号 2021-116）。公司副董事长张立忠先生及其一致行动人王

丽娜女士、董事兼总裁谈松林先生、董事兼副总裁宋维平先生以及原副总裁兼董

事会秘书陈忠恒先生计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个

月内通过集中竞价交易方式减持其各自持有公司的部分股份（合计 6,651,459

股，占公司总股本比例 0.1606%）。 公司于 2021 年 12 月 22 日披露了《关于副

董事长减持数量过半的进展公告》（公告编号：2021-139）。

截至 2022 年 2 月 12 日上述人员减持计划时间已过半，同日公司收到其各自

提交的《减持计划时间过半的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份

的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》等相关规定，将具体情况公告如下：

一、股份减持计划实施进展情况

1、股东减持股份情况

股东名

称
减持方式 减持期间

减持均价

（元）
减持股数（股）

减持股数占公

司总股本比例

张立忠

集中竞价 2021-11-23 9.924 145,000 0.0035%

集中竞价 2021-12-15 9.844 972,000 0.0235%

集中竞价 2021-12-16 9.728 630,602 0.0152%

集中竞价 2021-12-22 10.588 204,000 0.0049%

集中竞价 2021-12-23 10.813 755,000 0.0182%

集中竞价 2021-12-24 10.904 125,000 0.0030%

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集中竞价 2021-12-31 10.549 56,021 0.0014%

合计 10.188 2,887,623 0.0697%

陈忠恒

集中竞价 2021-12-23 11.000 10,000 0.0002%

集中竞价 2022-01-04 11.060 50,000 0.0012%

集中竞价 2022-01-18 9.490 731,957 0.0177%

合计 9.608 791,957 0.0191%

王丽娜

集中竞价 2021-12-16 9.749 129,000 0.0031%

集中竞价 2021-12-24 10.930 10,000 0.0002%

集中竞价 2021-12-31 10.630 1,900 0.0000%

合计 9.845 140,900 0.0034%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股

本比例
股数(股)

占总股本

比例

张立忠

合计持有股份 11,550,491 0.2789% 8,662,868  0.2092%

其中：无限售条件股份 2,887,623  0.0697% 2,165,717 0.0523%

     有限售条件股份 8,662,868 0.2092% 6,497,151 0.1569%

陈忠恒

合计持有股份 5,145,275 0.1242% 4,353,318 0.1051%

其中：无限售条件股份 1,286,319 0.0310% 501,862 0.0121%

有限售条件股份 3,858,956 0.0932% 3,851,456 0.0930%

王丽娜

合计持有股份 563,660 0.0136% 422,760 0.0102%

其中：无限售条件股份 563,660 0.0136% 422,760 0.0102%

有限售条件股份 0 0 0 0

注：1、有限售条件股份为高管限售股。

    2、若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四

舍五入的原因所引起。

二、其他相关说明

1、截至本公告日，谈松林先生、宋维平先生暂未减持其持有公司的股份。

2、本次减持股份的董事和高级管理人员严格遵守了《证券法》、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司减持股份的董事和高级管理人员已按照相关规定进行了预披露，减

持股份情况与此前预披露的减持计划一致。

截至本公告披露日，张立忠先生及其一致行动人王丽娜女士减持计划已实施

完毕。陈忠恒先生因已经辞去高级管理人员职务，自辞职之日起六个月内不得减

持其所持公司股份，故其减持计划提前结束。谈松林先生、宋维平先生减持计划

尚未实施完毕。

4、上述减持的董事和高级管理人员均不属于公司控股股东、实际控制人。

本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股

权结构及持续性经营产生重大影响。

5、公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时

履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

 2022年 2月 14日