证券代码：300792         证券简称：壹网壹创         公告编号：2022-002

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2021 年度向特定对象发行的股份，本次解除

限售的股份数量为 22,310,037 股，占公司股本总数的 9.3475%，实际可上市流

通的股份数量为 22,310,037 股，占公司股本总数的 9.3475%。

2、本次解除限售股份上市流通日为 2022 年 2 月 21 日（星期一）。

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况

1、公司向特定对象发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350 号）核准，并经深圳证券

交易所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）

于 2021 年 8 月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发

行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本

次发行费用（不含税）人民币 7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币

888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象

缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 27 日出具了中汇会验

[2021]6369 号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

本次向特定对象发行股票的新增股份已于2021年 8月 20日在深圳证券交易

所上市，发行数量为 22,310,037 股，发行后公司总股本由 216,392,390 股变更

为 238,702,427 股。

本次的发行对象共有 12 名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之

日起六个月。

2、公司向特定对象发行股票上市后股本变化情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会

第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股

票的议案》，拟以 36.47 元/股的价格对已不符合激励条件的激励对象所持有但

尚未解锁的 27,904 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销部分已获授但尚

未解锁的限制性股票的相关事项完成后，公司的注册资本由 238,702,427 元减少

至 238,674,523 元，公司股份总数由 238,702,427 股减少至 238,674,523 股。

截止本公告日，公司总股本为 238,674,523 股，其中无限售条件流通股为

92,003,084 股，占公司总股本的 38.55%，有限售条件流通股为 146,671,439 股，

占公司总股本的 61.45%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东：

本次申请解除股份限售的股东共计 12 名，具体名单如下：

序号 股东名称

1 第一创业证券股份有限公司

2 民生证券股份有限公司

3 中意资管-招商银行-中意资产-优势企业 11号资产管理产品

4 杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）

5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

6 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深

7 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）

8 国泰基金管理有限公司

9 华夏基金管理有限公司

10 财通基金管理有限公司

11 上海铂绅投资中心（有限合伙）-代铂绅二十七号证券投资私募基金

12
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中

国专享私募证券投资基金

2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象在《杭州壹网壹创科

技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中承诺：本次向特定对象发行

的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第一个交易日。由于壹网壹创送红股、转增股份等原因增加的相

应股份，亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构

对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购壹网壹创向特定对象发行股

票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持

股份的锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持

有的产品份额或退出合伙。上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证

监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追

加其他与股份锁定相关的承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格遵守了

上述承诺，不存在违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占

用公司资金的情形，公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提供违规担保的

情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日。

2、本次解除限售股份的数量为 22,310,037 股，实际可上市流通数量为

22,310,037 股，占公司总股本的 9.3475%。

    3、本次申请解除限售股份的股东人数共 12 名，涉及证券账户总数为 45 户。

    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称 证券账户名称
所持限售股

份总数（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可

上市流通数

量（股）

1
第一创业证券股

份有限公司

第一创业富源精选定增单

一资产管理计划
249,190 249,190 249,190

第一创业富欣精选定增单

一资产管理计划
498,380 498,380 498,380

第一创业富高精选定增单

一资产管理计划
249,190 249,190 249,190

第一创业 e创财富富显 5

号精选定增集合资产管理

计划

49,838 49,838 49,838

第一创业 e创财富富显 3 199,352 199,352 199,352

号精选定增集合资产管理

计划

2
民生证券股份有

限公司

民生证券添益 2号集合资

产管理计划
1,221,031 1,221,031 1,221,031

民生证券添益 1号集合资

产管理计划
24,919 24,919 24,919

3

中意资管-招商银

行-中意资产-优

势企业 11 号资产

管理产品

中意资产-优势企业 11号

资产管理产品
1,245,950 1,245,950 1,245,950

4

杭州慧弘企业管

理合伙企业（有

限合伙）

杭州慧弘企业管理合伙企

业（有限合伙）
4,983,802 4,983,802 4,983,802

5

中国太平洋人寿

保险股份有限公

司-传统-普通保

险产品

中国太平洋人寿保险股份

有限公司-传统-普通保险

产品

2,491,901 2,491,901 2,491,901

6

中国太平洋财产

保险-传统-普通

保险产品

-013C-CT001 深

中国太平洋财产保险-传

统-普通保险产品

-013C-CT001深

1,245,950 1,245,950 1,245,950

7

杭州奋华投资合

伙企业（有限合

伙）

杭州奋华投资合伙企业

（有限合伙）
2,491,901 2,491,901 2,491,901

8
国泰基金管理有

限公司

国泰基金－上海银行－

国泰优选配置集合资产

管理计划

199,352 199,352 199,352

国泰基金－国泰全球投

资管理有限公司（代表国

泰全球－恒泰委托管理

项目）－德林 1 号单一资

产管理计划

49,838 49,838 49,838

国泰基金－建设银行－

国泰安弘1号集合资产管

理计划

124,595 124,595 124,595

国泰基金－建设银行－

国泰安和1号集合资产管

理计划

199,352 199,352 199,352

国泰高分红策略股票型

养老金产品－招商银行

股份有限公司

124,595 124,595 124,595

浙江省捌号职业年金计

划－农业银行
74,757 74,757 74,757

广东省捌号职业年金计 74,757 74,757 74,757

划－浦发银行

河北省伍号职业年金计

划－交通银行
74,757 74,757 74,757

山西省捌号职业年金计

划－民生银行
74,757 74,757 74,757

山东省（柒号）职业年金

计划－建设银行
99,676 99,676 99,676

山东省（捌号）职业年金

计划－交通银行
99,676 99,676 99,676

中国银行股份有限公司

企业年金计划－中国农

业银行

49,838 49,838 49,838

中国建设银行股份有限

公司企业年金计划－中

国工商银行

49,838 49,838 49,838

国泰金色年华股票型养

老金产品－中国建设银

行股份有限公司

24,919 24,919 24,919

中国银行－国泰金鹏蓝

筹价值混合型证券投资

基金

24,919 24,919 24,919

9
华夏基金管理有

限公司

华夏磐益一年定期开放混

合型证券投资基金
1,370,545 1,370,545 1,370,545

10
财通基金管理有

限公司

财通基金－上海银行－

财通基金玉泉870号单一

资产管理计划

747,570 747,570 747,570

财通基金－工商银行－

财通基金天禧东源2号集

合资产管理计划

82,233 82,233 82,233

财通基金－工商银行－

财通基金天禧东源5号集

合资产管理计划

199,352 199,352 199,352

财通基金－工商银行－

财通基金天禧东源6号集

合资产管理计划

124,595 124,595 124,595

财通基金－陕西文悦投

资管理有限公司－财通

基金熙和凯银1号单一资

产管理计划

124,595 124,595 124,595

财通基金-首创证券股份

有限公司-财通基金汇通

1 号单一资产管理计划

24,919 24,919 24,919

财通基金－东兴证券股

份有限公司－财通基金
124,595 124,595 124,595

东兴2号单一资产管理计

划

财通基金－湖南湘江中

盈投资管理有限公司－

财通基金安吉271号单一

资产管理计划

249,190 249,190 249,190

财通基金－招商银行－

财通基金汇盈多策略分

级8号集合资产管理计划

49,838 49,838 49,838

财通基金-陶静怡-财通

基金安吉102号单一资产

管理计划

49,838 49,838 49,838

财通基金-孙韬雄-财通

基金玉泉963号单一资产

管理计划

12,460 12,460 12,460

财通基金－深梧鼎盛1号

私募证券投资基金－财

通基金深梧1号单一资产

管理计划

249,190 249,190 249,190

财通基金-李彧-财通基

金玉泉 1003 号单一资产

管理计划

24,919 24,919 24,919

财通基金-张继东-财通

基金玉泉 1002 号单一资

产管理计划

24,919 24,919 24,919

财通基金-光大银行-中

国银河证券股份有限公

司

124,595 124,595 124,595

11

上海铂绅投资中

心（有限合伙）-

代铂绅二十七号

证券投资私募基

金

上海铂绅投资中心（有限

合伙）代“铂绅二十七号

证券投资私募基金”

1,270,869 1,270,869 1,270,869

12

浙江义乌市檀真

投资管理合伙企

业（有限合伙）-

正心谷（檀真）

价值中国专享私

募证券投资基金

浙江义乌市檀真投资管理

合伙企业（有限合伙）-正

心谷（檀真）价值中国专

享私募证券投资基金

1,158,785 1,158,785 1,158,785

合计 22,310,037 22,310,037 22,310,037

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质 本次变动前
本次变动增减

（+，-）
本次变动后

股数（股）
占总股本比

例（%）
股份数量（股） 股数（股）

占总股本比

例（%）

一、限售条件流通股/

非流通股
146,671,439 61.45 -22,310,037 124,361,402 52.11

高管锁定股 17,067,871 7.15 - 17,067,871 7.15

首发后限售股 22,310,037 9.35 -22,310,037 0 0.00

股权激励限售股 262,393 0.11 - 262,393 0.11

首发前限售股 107,031,138 44.84 - 107,031,138 44.84

二、无限售条件流通

股
92,003,084 38.55 +22,310,037 114,313,121 47.89

三、总股本 238,674,523 100.00 - 238,674,523 100.00

注：表中合计数与各明细数之和如存在尾差，系四舍五入所致。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业

务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规

范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规

及限售承诺。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐

机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司限售股份解除限售申请表及上市流通申请书；

    2、公司股本结构表和限售股份明细表；

    3、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定

对象发行股票限售股份上市流通的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日