证券代码：000591         证券简称：太阳能          公告编号：2022 - 18

债券代码：112876         债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

关于控股股东及其关联人出具特定期间不减持股份承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称发行人）拟向特定投资者非公开发行

股票（以下简称本次非公开发行），公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以

下简称中国节能）及其控制的关联方中节能资本控股有限公司（以下简称中节能

资本）作为本次非公开发行股票事项的认购对象、深圳市中节投华禹投资有限公

司作为中国节能控制的关联方，就特定期间不减持所持有的公司股票事宜出具了

《关于特定期间不减持股份的承诺函》，具体内容如下：

“1、自发行人审议通过本次非公开发行相关事项的董事会决议日（2021 年

9 月 29 日）前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的关联方不存

在减持发行人股份的情形；

2、自本承诺函出具之日起至发行人非公开发行股票完成后 6 个月内，本公

司及本公司控制的关联方不以任何方式减持持有的发行人股份，亦不存在减持发

行人股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）的计

划，中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）下属全资子公司之间就所

持发行人股份实施无偿划转等内部调整且不会导致中国节能及其一致行动人所

持发行人股份数量产生变动的情形除外；

3、本公司及本公司控制的关联方违反前述承诺而发生减持的，本公司及本

公司控制的关联方承诺因减持所得的收益全部归发行人所有，并依法承担因此产

生的法律责任。”

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董  事  会

                                            2022 年 2 月 17 日