公告编号：20

证券代码：831658        证券简称：华升泵阀        主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

柴立

平

合计持

有股份

10,251,941 18.64% 25,251,941 33.67% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

2,562,985 4.66% 2,562,985 3.42%

有限售

股份

7,688,956 13.98% 22,688,956 30.25%

安徽

佳山

川海

企业

管理

合伙

合计持

有股份

0 0% 2,490,000 3.32% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票））

其中：

无限售

股份

0 0% 0 0%

     0 0% 2,490,000 3.32%

企业

（有

限合

伙）

有限售

股份

安徽

磅山

川海

企业

管理

合伙

企业

（有

限合

伙）

合计持

有股份

0 0% 2,510,000 3.35% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

0 0% 0 0%

有限售

股份

0 0% 2,510,000 3.35%

何玉

杰

合计持

有股份

5,692,911 10.35% 5,692,911 7.59% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

1,423,228 2.59% 1,423,228 1.90%

有限售

股份

4,269,683 7.76% 4,269,683 5.69%

宫恩

祥

合计持

有股份

5,692,911 10.35% 5,692,911 7.59% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

1,423,228 2.59% 1,423,228 1.90%

有限售

4,269,683 7.76% 4,269,683 5.69%

股份

胡敬

宁

合计持

有股份

5,692,911 10.35% 5,692,911 7.59% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

3,795,274 6.90% 3,795,274 5.06%

有限售

股份

1,897,637 3.45% 1,897,637 2.53%

朱维

虎

合计持

有股份

5,692,911 10.35% 5,692,911 7.59% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

1,423,228 2.59% 1,423,228 1.90%

有限售

股份

4,269,683 7.76% 4,269,683 5.69%

巫建

波

合计持

有股份

4,559,030 8.28% 4,559,030 6.08% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

1,139,758 2.07% 1,139,758 1.52%

有限售

股份

3,419,272 6.21% 3,419,272 4.56%

程道

武

合计持

有股份

2,846,925 5.18% 2,846,925 3.80% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

其中：

无限售

711,731 1.29% 711,731 0.95%

股份 发行股

票）

有限售

股份

2,135,194 3.89% 2,135,194 2.85%

姜漫 合计持

有股份

2,846,926 5.18% 2,846,926 3.80% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

1,897,951 3.45% 1,897,951 2.53%

有限售

股份

948,975 1.73% 948,975 1.27%

李强 合计持

有股份

2,846,925 5.18% 2,846,925 3.80% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

711,731 1.29% 711,731 0.95%

有限售

股份

2,135,194 3.89% 2,135,194 2.85%

汇智

创业

投资

有限

公司

合计持

有股份

5,880,481 10.69% 5,880,481 7.84% 2022

年 2

月 18

日

其他

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

5,880,481 10.69% 5,880,481 7.84%

有限售

股份

0 0% 0 0%

陆星 合计持 2,997,828 5.45% 2,997,828 4.00% 2022 其他

有股份 年 2

月 18

日

（公司

2021

年定向

发行股

票）

其中：

无限售

股份

749,457 1.36% 749,457 1.00%

有限售

股份

2,248,371 4.09% 2,248,371 3.00%

2022 年 2 月 18 日，公司通过定向发行股份，股本从 55,001,700 股变更为

75,001,700股。公司股东柴立平、何玉杰、朱维虎、宫恩祥、胡敬宁、巫建波、

姜漫、程道武、李强同为一致行动人，本次定向发行前通过一致行动关系合计持

有权益 46,123,391 股，占比 83.86%；本次定向发行后通过一致行动关系合计持

有权益 61,813,391 股，占比 82.43%。

本次定向发行前，柴立平直接持股 10,251,941 股，占比 18.64%。柴立平作

为本次定向发行的认购对象之一，通过认购本次定向发行股份，直接持股增加

15,000,000 股、间接持股增加 690,000 股，通过直接及间接方式合计持有

25,941,941股，占比 34.59%。

本次定向发行后，何玉杰、朱维虎、宫恩祥、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道

武、李强、陆星及汇智创业投资有限公司持有公司股份数量不变，持股比例下降。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 汇智创业投资有限公司

法定代表人 夏茂

实际控制人 无

成立日期 2009年 4月 29日

注册资本（单位：元） 300,000,000

住所/通讯地址 安徽省合肥市政务区 190号华邦世茂中心

经营范围 创业投资及相关业务

公司类型 有限责任公司

股权结构

上海天亿实业控股集团有限公司 35.53%，合肥安

科光电技术有限公司 30.39%，广东粤商创业投资

有限公司 27.63%，合肥汇智基金管理有限公司

6.45%。

统一社会信用代码 914403006881243344

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 合伙企业基本信息

企业名称 安徽佳山川海企业管理合伙企业（有限合伙）

合伙类型 普通合伙

执行事务合伙人 柴立平

成立日期 2021年 11月 10日

住所/通讯地址 安徽长丰双凤经济开发区御景嘉苑 17 栋 102室

经营范围 企业管理服务

统一社会信用代码 91340121MA8ND8NT9A

是否属于失信联合惩戒对象 否

企业名称 安徽磅山川海企业管理合伙企业（有限合伙）

合伙类型 普通合伙

执行事务合伙人 柴立平

成立日期 2021年 11月 11日

住所/通讯地址 安徽长丰双凤经济开发区御景嘉苑 17 栋 102室

经营范围 企业管理服务

统一社会信用代码 91340121MA8NDCEU0Y

是否属于失信联合惩戒对象 否

3、 自然人基本信息

姓名 柴立平

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 何玉杰

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 宫恩祥

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 胡敬宁

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 朱维虎

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 巫建波

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 姜漫

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 程道武

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 李强

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 陆星

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6号

是否属于失信联合惩戒对象 否

详见公司于 2022年 2月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2022-006）。

二、 所涉及后续事项

本次股东权益变动情况不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

上述内容达到权益变动披露标准，此次权益变动信息披露义务人已于同日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《权益

变动报告书》（公告编号：2022-006）。

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日  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