证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2022-010

浙江日发精密机械股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发

精机”或“公司”）2020 年度非公开发行的股份，解除限售的限售股份数量为

107,518,456 股，占公司总股本的 12.4601%。

2、本次有限售条件流通股上市流通日为 2022 年 3 月 7 日（星期一）。

一、本次非公开发行限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江日发

精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]14 号）核准，

公司以非公开发行股票的方式向 20 名特定投资者发行了 107,518,456 股人民币

普通股（A 股）。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 8 月 25 日在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2021 年 9 月 7 日在深

圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次非公开

发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6个月内不得转让。

本次发行的具体情况如下：

序号 发行对象
认购股数

（股）

认购金额

（元）

锁定期

（月）

1 财通基金管理有限公司  22,367,692   145,389,998.00  6

2 兴证全球基金管理有限公司  15,430,769   100,299,998.50  6

3
湖南轻盐创业投资管理有限公司—

轻盐智选 16 号私募证券投资基金
 8,400,000   54,600,000.00  6

4 中国银河证券股份有限公司  8,230,769   53,499,998.50  6

5 吕强  6,153,846   39,999,999.00  6

6 田万彪  6,153,846   39,999,999.00  6

7 苏州高新投资管理有限公司  4,615,384   29,999,996.00  6

8 国泰基金管理有限公司  4,307,692   27,999,998.00  6

9 UBS AG  3,461,538   22,499,997.00  6

10

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

—宁聚映山红 9号私募证券投资基

金

 3,076,923   19,999,999.50  6

11
浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚

量化稳盈 3期私募证券投资基金
 3,076,923   19,999,999.50  6

12
浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚

量化稳盈 6期私募证券投资基金
 3,076,923   19,999,999.50  6

13 董卫国  3,076,923   19,999,999.50  6

14 中信建投证券股份有限公司  3,076,923   19,999,999.50  6

15 吴文平  3,076,923   19,999,999.50  6

16 上海铭大实业（集团）有限公司  3,076,923   19,999,999.50  6

17
上海般胜投资管理有限公司—般胜

国投 1号私募证券投资基金
 2,243,076   14,579,994.00  6

18 何慧清  1,538,461   9,999,996.50  6

19
杭州乐信投资管理有限公司—乐信

浩阳私募证券投资基金
 1,538,461   9,999,996.50  6

20 刘侠  1,538,461   9,999,996.50  6

合计 107,518,456 698,869,964.00

上述非公开发行股份完成后，公司新增 107,518,456 股限售流通股，公司总

股本由 755,380,872 股增至 862,899,328 股。

二、本次解除限售的股东履行承诺情况

上述股东在本次非公开发行股票申购时均承诺：本次认购所获股份自公司本

次非公开发行新增股份上市首日起 6个月内不进行转让。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除

限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东

进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 3 月 7 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 107,518,456 股，占公司总股本的 12.4601%。

3、本次解除股份限售的发行对象数量为 20 名，股东总数为 88 户。

4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

序号 发行对象 证券账户名称

持有限售

股份总数

（股）

本次解除

限售数量

（股）

本次解除

限售数量

占总股本

比例（%）

1
财通基金管理有限

公司

财通基金－平安银行

－郝慧
461,538 461,538 0.0535%

财通基金－光大银行

－中国银河证券股份

有限公司

769,231 769,231 0.0891%

财通基金－光大银行

－西南证券股份有限

公司

307,693 307,693 0.0357%

财通基金－孙韬雄－

财通基金玉泉 963号单

一资产管理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－韩波－财

通基金安吉 92 号单一

资产管理计划

1,213,846 1,213,846 0.1407%

财通基金－万和证券

股份有限公司－财通

基金玉泉 976号单一资

产管理计划

1,230,769 1,230,769 0.1426%

财通基金－胡吉阳－

财通基金言诺定增 1号

单一资产管理计划

230,769 230,769 0.0267%

财通基金－江海证券

有限公司－财通基金

玉泉 998号单一资产管

理计划

1,230,769 1,230,769 0.1426%

财通基金－银创鑫升

10 号私募证券投资基

金－财通基金银创增

润 1号单一资产管理计

划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－证大量化

价值私募证券投资基

金－财通基金证大定

增 1号单一资产管理计

769,231 769,231 0.0891%

划

财通基金－财达证券

股份有限公司－财通

基金财达定增 1号单一

资产管理计划

1,076,923 1,076,923 0.1248%

财通基金－华宝证券

有限责任公司－财通

基金天禧定增 8号单一

资产管理计划

461,538 461,538 0.0535%

财通基金－银创增盈 1

号私募证券投资基金

－财通基金银创增润 2

号单一资产管理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－黄聿成－

财通基金理享 1号单一

资产管理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－银创增盈

对冲 2号私募证券投资

基金－财通基金银创

增润 3号单一资产管理

计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－银创混合

策略 1号私募证券投资

基金－财通基金银创

增润 11 号单一资产管

理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－海通证券

股份有限公司－财通

基金君享佳胜单一资

产管理计划

26,154 26,154 0.0030%

财通基金－东兴证券

股份有限公司－财通

基金东兴 1号单一资产

管理计划

3,076,923 3,076,923 0.3566%

财通基金－财信证券

有限责任公司－财通

基金财信长盈 1号单一

资产管理计划

461,538 461,538 0.0535%

财通基金－首创证券

股份有限公司－财通

基金汇通 1号单一资产

管理计划

1,230,769 1,230,769 0.1426%

财通基金－融投通达

富 1号私募证券投资基
153,846 153,846 0.0178%

金－财通基金深融 1号

单一资产管理计划

财通基金－陶静怡－

财通基金安吉 102号单

一资产管理计划

307,692 307,692 0.0357%

财通基金－陈灵霞－

财通基金天禧定增 60

号单一资产管理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－汉汇韬略

对冲 2号私募证券投资

基金－财通基金添盈

增利 8号单一资产管理

计划

46,154 46,154 0.0053%

财通基金－上海渊流

价值成长三号私募证

券投资基金－财通基

金玉泉 1080 号单一资

产管理计划

76,923 76,923 0.0089%

财通基金－谢浩－财

通基金上南金牛单一

资产管理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－于政海－

财通基金九银价值 1号

单一资产管理计划

307,693 307,693 0.0357%

财通基金－冯玉栋－

财通基金瑞坤申一号

单一资产管理计划

923,077 923,077 0.1070%

财通基金－谢金凤－

财通基金天禧定增 39

号单一资产管理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－财信吉祥

人寿保险股份有限公

司－传统产品－财通

基金玉泉 932号单一资

产管理计划

1,538,462 1,538,462 0.1783%

财通基金－中泰证券

股份有限公司－财通

基金盈泰定增量化对

冲 1号单一资产管理计

划

26,154 26,154 0.0030%

财通基金－东兴证券

股份有限公司－财通

基金东兴 2号单一资产

管理计划

769,231 769,231 0.0891%

财通基金－中航证券

有限公司－财通基金

中航盈风 1号定增量化

对冲单一资产管理计

划

26,154 26,154 0.0030%

财通基金－中建投信

托股份有限公司－财

通基金定增量化对冲 6

号单一资产管理计划

20,000 20,000 0.0023%

财通基金－宋联钦－

财通基金玉泉 934号单

一资产管理计划

307,693 307,693 0.0357%

财通基金－华泰证券

－财通基金定增量化

对冲 5号集合资产管理

计划

26,154 26,154 0.0030%

财通基金－潘宏斌－

财通基金天禧定增格

普特 2号单一资产管理

计划

184,615 184,615 0.0214%

财通基金－马雪涛－

财通基金天禧定增 31

号单一资产管理计划

153,846 153,846 0.0178%

财通基金－瑞世鼎盛 2

号私募股权投资基金

－财通基金瑞世鼎盛 2

号单一资产管理计划

1,538,462 1,538,462 0.1783%

财通基金－上海渊流

价值成长五号私募证

券投资基金－财通基

金玉泉 1090 号单一资

产管理计划

76,923 76,923 0.0089%

财通基金－重庆市农

信股权投资基金管理

有限公司－财通基金

农信 1号单一资产管理

计划

230,769 230,769 0.0267%

财通基金－北京三友

光信科技有限公司－

财通基金中联 1号单一

资产管理计划

769,231 769,231 0.0891%

财通基金－海通证券

股份有限公司－财通

基金君享润熙单一资

29,231 29,231 0.0034%

产管理计划

财通基金－保盛和锐 2

号私募证券投资基金

－财通基金和锐2号单

一资产管理计划

923,077 923,077 0.1070%

2
兴证全球基金管理

有限公司

兴证全球基金－兴证

投资管理有限公司－

兴全－兴证投资定增 1

号单一资产管理计划

230,769 230,769 0.0267%

兴证全球基金－建设

银行－兴全－建信理

财 1号 FOF集合资产管

理计划

215,385 215,385 0.0250%

兴证全球基金－广东

顺德农村商业银行股

份有限公司－兴全－

顺德农商行 1号 FOF单

一资产管理计划

76,923 76,923 0.0089%

兴证全球基金－招商

证券股份有限公司－

兴全－华茂 1号 FOF单

一资产管理计划

30,769 30,769 0.0036%

兴证全球基金－兴证

期货有限公司－兴全

－兴证期货 1号 FOF单

一资产管理计划

30,769 30,769 0.0036%

兴证全球基金－兴业

银行－兴全信鑫1号集

合资产管理计划

3,076,923 3,076,923 0.3566%

兴证全球基金－华夏

银行－兴全华夏股票

红利 1号集合资产管理

计划

138,462 138,462 0.0160%

兴证全球基金－中信

银行－兴全信华 1 号

FOF 集合资产管理计划

76,923 76,923 0.0089%

兴证全球基金－龙工

（上海）机械制造有限

公司－兴全龙工6号单

一资产管理计划

2,307,692 2,307,692 0.2674%

兴证全球基金－上海

复旦大学教育发展基

金会－兴全社会责任 6

号单一资产管理计划

769,231 769,231 0.0891%

兴证全球基金－北京

诚通金控投资有限公

司－兴证全球基金－

诚通金控 2号单一资产

管理计划

3,076,923 3,076,923 0.3566%

兴证全球基金－浦发

银行－兴全－国兴 1号

FOF 集合资产管理计划

15,385 15,385 0.0018%

中国工商银行股份有

限公司－兴全恒益债

券型证券投资基金

153,846 153,846 0.0178%

招商银行股份有限公

司－兴全安泰平衡养

老目标三年持有期混

合型基金中基金（FOF）

461,539 461,539 0.0535%

中国工商银行股份有

限公司－兴全优选进

取三个月持有期混合

型基金中基金（FOF）

1,384,615 1,384,615 0.1605%

中国建设银行股份有

限公司－兴全安泰稳

健养老目标一年持有

期混合型基金中基金

（FOF）

1,076,923 1,076,923 0.1248%

兴业银行股份有限公

司－兴全安泰积极养

老目标五年持有期混

合型发起式基金中基

金（FOF）

461,538 461,538 0.0535%

中国民生银行股份有

限公司－兴证全球优

选平衡三个月持有期

混 合 型 基 金 中 基 金

（FOF）

1,846,154 1,846,154 0.2139%

3

湖南轻盐创业投资

管理有限公司—轻

盐智选16号私募证

券投资基金

湖南轻盐创业投资管

理有限公司—轻盐智

选 16 号私募证券投资

基金

8,400,000 8,400,000  0.9735%

4
中国银河证券股份

有限公司

中国银河证券股份有

限公司
8,230,769 8,230,769 0.9539%

5 吕强 吕强 6,153,846 6,153,846 0.7132%

6 田万彪 田万彪 6,153,846 6,153,846  0.7132%

7
苏州高新投资管理

有限公司

苏州高新投资管理有

限公司
4,615,384 4,615,384 0.5349%

8
国泰基金管理有限

公司

国泰金色年华股票型

养老金产品－中国建

设银行股份有限公司

153,846 153,846 0.0178%

国泰高分红策略股票

型养老金产品－招商

银行股份有限公司

615,385 615,385 0.0713%

国泰基金－国泰全球

投资管理有限公司（代

表国泰全球－恒泰委

托管理项目）－德林 1

号单一资产管理计划

307,692 307,692 0.0357%

国泰基金－农业银行

－国泰蓝筹价值1号集

合资产管理计划

615,385 615,385 0.0713%

国泰基金－建设银行

－国泰安和1号集合资

产管理计划

923,077 923,077 0.1070%

国泰基金－建设银行

－国泰安弘1号集合资

产管理计划

923,077 923,077 0.1070%

中国银行－国泰金鹏

蓝筹价值混合型证券

投资基金

153,846 153,846 0.0178%

中国银行股份有限公

司企业年金计划－中

国农业银行

307,692 307,692 0.0357%

中国建设银行股份有

限公司企业年金计划

－中国工商银行股份

有限公司

307,692 307,692 0.0357%

9 UBS AG UBS AG 3,461,538 3,461,538 0.4012%

10

宁波宁聚资产管理

中心（有限合伙）

—宁聚映山红 9号

私募证券投资基金

宁波宁聚资产管理中

心（有限合伙）—宁聚

映山红9号私募证券投

资基金

3,076,923 3,076,923 0.3566%

11

浙江宁聚投资管理

有限公司—宁聚量

化稳盈 3期私募证

券投资基金

浙江宁聚投资管理有

限公司—宁聚量化稳

盈 3期私募证券投资基

金

3,076,923 3,076,923 0.3566%

12 浙江宁聚投资管理 浙江宁聚投资管理有 3,076,923 3,076,923 0.3566%

有限公司—宁聚量

化稳盈 6期私募证

券投资基金

限公司—宁聚量化稳

盈 6期私募证券投资基

金

13 董卫国 董卫国 3,076,923 3,076,923 0.3566%

14
中信建投证券股份

有限公司

中信建投证券股份有

限公司
3,076,923 3,076,923 0.3566%

15 吴文平 吴文平 3,076,923 3,076,923 0.3566%

16
上海铭大实业（集

团）有限公司

上海铭大实业（集团）

有限公司
3,076,923 3,076,923 0.3566%

17

上海般胜投资管理

有限公司—般胜国

投 1号私募证券投

资基金

上海般胜投资管理有

限公司—般胜国投 1号

私募证券投资基金

2,243,076 2,243,076 0.2599%

18 何慧清 何慧清 1,538,461 1,538,461 0.1783%

19

杭州乐信投资管理

有限公司—乐信浩

阳私募证券投资基

金

杭州乐信投资管理有

限公司—乐信浩阳私

募证券投资基金

1,538,461 1,538,461 0.1783%

20 刘侠 刘侠 1,538,461 1,538,461 0.1783%

合计 107,518,456 107,518,456 12.4601%

截至本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结等情况。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

股本结构

本次变动前 本次变动情况 本次变动后

数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）

一、限售流通股 309,587,015 35.8775 -107,518,456  202,068,559  23.4174

高管锁定股 48,309,017 5.5985  0 48,309,017 5.5985

首发后限售股 261,277,998 30.2791  -107,518,456 153,759,542 17.8189

二、无限售流通

股
553,312,313 64.1225  +107,518,456 660,830,769  76.5826

三、总股本 862,899,328 100.0000  0 862,899,328 100.0000

五、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为：

本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求；本次限

售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有

关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关

的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异

议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司非公开

发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十八日