证券代码: 603605 证券简称: 珀莱雅 公告编号: 2022-009

债券代码: 113634 债券简称: 珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司控股股东 及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 控股股东及高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人侯军呈先生持有公司股份 71,771,631 股,占公司目前总 股本比例为 35.7055%;公司副总经理金衍华先生持有公司股份 73,181 股,占公司目前总股本比例为 0.0364%;公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份 44,200 股,占公司目前总股本比例为 0.0220%;公司原副总经理兼董事会秘书张叶峰女士持有公司股份 35,870 股,占公司目前总股本比例为 0.0178%。(2021 年 11 月 18 日,公司将 2018 年限制性股票激励计划中不符合激励条件的 14 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成回购注销,公司股份总数由 201,116,925 股变更为 201,009,966 股。以上股东减持前持有股份数、当前持有股份数、拟减持股份数、已减持股份数占公司股份总数比例相应调整。)

● 集中竞价减持计划的主要内容

因自身资金需求,侯军呈先生拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 2,011,169 股,占公司目前总股本的 1.0005%;金衍华先生拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过 32,016 股,占公司目前总股本的 0.0159%;王莉女士拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过 19,337 股,占公司目前总股本的 0.0096%;张叶峰女士拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过 减持其所持有的公司股份不超过 15,692 股,占公司目前总股本的 0.0078%。采

用集中竞价方式减持的,减持期间为自本次减持计划披露之日起的 15 个交易日后的 6 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《控股股东及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2021-042)。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

近日,公司分别收到侯军呈先生、金衍华先生、王莉女士、张叶峰女士出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。在减持股份计划实施期间,侯军呈先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,006,816 股,占公司目前总股本的 0.9984%,金衍华先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 18,200 股,占公司总股本的 0.0091%;王莉女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 10,700 股,占公司总股本的 0.0053%。张叶峰女士未减持。

截至本公告披露日,侯军呈先生、金衍华先生、王莉女士、张叶峰女士的本次减持股份计划的减持区间届满。侯军呈先生现持有公司股份69,764,815股,占公司目前总股本的34.7071%;金衍华先生现持有公司股份54,981股,占公司目前总股本比例为0.0274%;王莉女士现持有公司股份32,322股,占公司目前总股本比例为0.0161%;张叶峰女士现持有公司股份35,870股,占公司目前总股本比例为0.0178%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
侯军呈	5%以上第一大股东	71, 771, 631	35. 7055%	IPO 前取得: 71,771,631 股
金衍华	董事、监事、高级管	73, 181	0. 0364%	其他方式取得: 73,181 股
	理人员
王莉	董事、监事、高级管	44, 200	0. 0220%	其他方式取得: 44,200 股
	理人员
张叶峰	其他股东:卸任高级	35, 870	0. 0178%	其他方式取得: 35,870 股
	管理人员

注 1: 上述其他方式取得均为公司 2018 年限制性股票激励计划取得。

注 2: 张叶峰女士自公司于 2021 年 9 月 15 日完成第三届高级管理人员换届选举工作后,不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

注 3:公司控股股东、实际控制人侯军呈先生的配偶方爱琴女士因已不持有公司股份,故未在此列出,但其仍为公司的控股股东及实际控制人。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格 区间 (元/股)	減持总金额 (元)	减持完成 情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
侯军呈	2, 006, 816	0. 9984%	2021/10/29~	集中竞价	199.09—	371, 394, 614.	已完成	69, 764, 815	34. 7071%
			2021/12/22	交易	222. 19	69
金衍华	18, 200	0.0091%	2021/10/29~	集中竞价	211.00-	3, 896, 182. 28	已完成	54, 981	0.0274%
			2021/10/29	交易	223.60
王莉	10,700	0.0053%	2021/10/29~	集中竞价	197.73—	2, 162, 738. 80	已完成	32, 322	0. 0161%
			2021/10/29	交易	218.70

张叶峰	0	0. 0000%	2021/9/3~	集中竞价	0-0	0	未完成:	35, 870	0. 0178%
			2022/3/2	交易			15,692股

注: 公司于 2021 年 11 月 18 日完成回购注销王莉女士已获授但尚未解锁的限制性股票 1,178 股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 在减持计划期间内,张叶峰女士未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 在减持计划期间内,张叶峰女士未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2022年3月3日