证券代码：600981                   证券简称：汇鸿集团                     公告编号：2022-015

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司控股子公司拟择机减持紫金银行股票

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏汇

鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）、江苏汇鸿国

际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）拟在董事会审

议通过后十二个月内择机减持所持江苏紫金农村商业银行股份有限公

司（以下简称“紫金银行”）股票。

 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大

法律障碍。

 本次交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公

司股东大会审议。

一、交易概述

2022 年 3 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关

于汇鸿中锦、汇鸿中鼎减持紫金银行股票的议案》，董事会同意公司控股子公司

汇鸿中锦、汇鸿中鼎根据证券市场环境、股票行情及资金情况，择机减持两家公

司分别持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）

28,201,608 股股份，实施期限为自获得公司董事会批准之日起十二个月内。

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。无需提交公司股东大会

审议。

二、交易标的基本情况

交易标的：紫金银行（股票代码：601860）

公司控股子公司持有数量：汇鸿中锦、汇鸿中鼎分别持有 28,201,608 股

可上市流通日期：2022 年 1 月 3 日

三、减持方案

董事会同意授权公司控股子公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式或

大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及资金情况等择机减持所持有的紫金银

行股票，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

减持股份数量及方式：公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎将通过上海证券

交易所集中竞价交易、大宗交易等方式减持所持紫金银行股份，两家公司减持数

量合计不超过 56,403,216 股，占紫金银行总股本的比例不超过 1.54%。若在本次

计划减持期间，紫金银行实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，

上述减持股份数量进行相应调整。

依据规定，两家公司在紫金银行首次公开发行股票并上市前已持有的股份，

通过集中竞价交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超

过紫金银行总股本的 1%（即不超过 36,609,575.66 股），通过大宗交易方式减持

的，任意连续90个自然日内不超过紫金银行总股本的2%（即不超过73,219,151.32

股）。

四、本次交易目的及对公司的影响

公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎本次减持紫金银行股票资产事项有利于

优化公司控股子公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用

效率。

公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎将根据市场环境、股票行情及资金情况

等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持方式、时点、数量、价

格，及减持计划能否完成存在不确定性。鉴于证券市场股价波动性大，减持收益

存在较大的不确定性。公司后续将按照相关法律法规，根据股份减持的进展情况，

及时履行信息披露义务。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情

况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日