证券代码：002385          证券简称：大北农           公告编号：2022-030

北京大北农科技集团股份有限公司

关于控股股东、董事长承诺特定期间不减持公司股份的自愿性

信息披露公告

一、关于控股股东、董事长承诺不减持公司股份的情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股

东、董事长邵根伙先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，承诺事项

如下：

“基于对北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展

的信心及对公司投资价值的认可，本人自愿承诺自本承诺函出具之日起 6 个月内

（即2022年3月28日至2022年9月27日），不减持本人持有的公司1,014,200,026

股股份（占公司总股本的 24.49%），包括承诺期间前述股份因资本公积转增股

本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。

若违反上述承诺，则减持公司股票所得全部收益归公司所有。”

公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

邵根伙先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

 2022 年 3 月 28 日