证券代码：600749               证券简称：西藏旅游               公告编号：2022-027 号

西藏旅游股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 2021年12月16日至2022年3月28日，国风集团有限公司（以下简称“国风集团”）

通过上海证券交易所以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份7,219,147股，占公司总

股本的3.18%。本次权益变动后，国风集团有限公司持有公司股份11,348,200股，占公司总

股本的4.99997%。

 本次权益变动属于减持，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发

生变更。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日收到持股5%以上股东国

风集团出具的《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》。现将权益变动相关情况公告

如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称 国风集团有限公司

企业类型 其他有限责任公司

注册地址 北京市海淀区北四环西路 66 号 2010 室

法定代表人 欧阳旭

注册资本 17,300.00 万元

统一社会信用代码 91110108802036232M

成立日期 2000 年 12 月 06 日

经营期限至 2050 年 12 月 05 日

经营范围

投资与资产管理；汽车租赁；经济信息咨询；市场调查；承办展览展

示服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）本次权益变动情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益变动的情况如下：

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数

（股）

占总股本比例

(%)

股数

（股）

占总股本比例

(%)

国风集团有限

公司

无限售条件流

通股
18,567,347 8.18% 11,348,200 4.99997%

二、权益变动方式及数量

2022年1月11日，国风集团通过公司披露集中竞价减持计划公告，拟于2022年2月10日

至8月10日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份4,539,200股，占公

司总股本的2%。2022年2月10日至3月10日期间，国风集团通过集中竞价减持公司股份

2,269,600股，占公司总股本的1%；2021年12月16日、2022年3月28日，国风集团通过大宗

交易方式减持公司股份4,949,547股，占公司总股本的2.18%，以上合计减持比例为3.18%，

详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-099号、2022-002号、2022-012号。具

体减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间 减持数量（股） 减持比例(%)

国风集团有限公司

大宗交易 2021年12月16日 3,631,448 1.60%

集中竞价
2022年2月10日

-2022年3月10日
2,269,600 1.00%

大宗交易 2022年3月28日 1,318,099 0.58%

合计 7,219,147 3.18%

三、其他情况说明

1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书，详见信息披露义务人委托公司

同日披露的《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、根据简式权益变动报告书相关内容，未来十二个月内，国风集团拟通过集中竞价交

易、大宗交易方式减持不超过5.00%的公司股份。发生相关权益变动事项涉及信息披露的，

信息披露义务人将按照《证券法》《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求

及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022年3月29日