证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2022-063

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于实际控制人的一致行动人所持部分股份被强制平

仓导致被动减持的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日收到

公司实际控制人之一冯全宏先生的一致行动人陈美秋女士的《告知函》，获悉陈美

秋女士因银行金融借款合同纠纷案将导致被动减持的风险，拟计划通过集中竞价交

易、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 8,018,000 股（占公司总股本的

0.7007%）。具体详见公司于2022年1月6日披露的《关于实际控制人的一致行动人

所持股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》。

近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到陈美秋女士存在减

持行为，但陈美秋女士未告知本公司相关情况。公司经向相关证券公司营业部电话

询问，获悉上述股票中8,000,000股（占公司总股本的 0.6992%）以集中竞价交易

的方式已被平仓，交易金额为27,641,750元。现将具体情况公告如下：

一、本次平仓的情况：

1、平仓股份来源：公司首次公开发行前的股份、历次资本公积金转增股本。

2、本次平仓的情况

截至本公告日，本次股份过户前后陈美秋女士持股变动情况如下：

股东名称

本次变动前 本次变动后

持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例

陈美秋 8,018,000 0.7007% 18,000  0.0016%

3、历史平仓情况

股东名称 减持方式 平仓时间区间

平仓均价

（元）

平仓股份数

（万股）

占公司总股

份比例（%）

平仓价格（元）

陈美秋 集中竞价

2021年12月31日 3.56元 530.2万股 0.4634% 18,885,223.81

2022年1月至今 3.46元 800万股 0.6992% 27,641,750

合计 1330.2万股 1.1625% 46,526,973.81

二、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况：

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下：

股东名称 股东身份 持股比例
持有的普通

股数量

持有有限售

条件的普通

股数量

持有无限售

条件的普通

股数量

质押、标记或冻结情

况

股份

状态
数量

浙江围海控股

集团有限公司
控股股东 43.06% 492,677,204 190,597,204 302,080,000

质押 482,197,204

冻结 492,677,204

罗全民
实际控制人

一
1.06% 12,145,668 0 12,145,668

质押 12,102,000

冻结 0

陈美秋

实际控制人之

一冯全宏先生

的一致行动人

0.0016% 18,000 0 18,000

质押 0

冻结 18,000

邱春方
实际控制人之

一
1.12% 12,825,000 0 12,825,000

质押 6,802,600

冻结 5,001,300

王掌权
实际控制人之

一
0.53% 6,036,400 0 6,036,400

质押 0

冻结 0

合计 45.7716% 523,702,272 190,597,204 333,105,068

三、对公司的影响及风险提示：

1、本次被司法强制平仓事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致

公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指

定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意

投资风险。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

                                                    二〇二二年四月八日