证券代码：688058       证券简称：宝兰德            公告编号：2022-024

北京宝兰德软件股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员承诺六个月内不减

持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）于 2022

年 4 月 16 日收到董事、副总经理史晓丽《关于本人股份锁定的承诺》，承诺自

2022 年 4 月 18 日起的 6个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的

宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购其直接或间接持有的宝

兰德公开发行股票前已发行的股份。具体情况如下：

一、股东持股情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

史晓丽
董事、副总经

理、5%以下股东
874,992 2.19% IPO 前取得：874,992 股

二、承诺主要内容

自 2022 年 4 月 18 日起 6个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接

持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本人直接或间接

持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。

三、董事会责任

公司董事会将严格按照有关规定，督促股东严格遵守承诺，对于违反承诺减

持股份的，公司董事会将及时、主动要求其履行违约责任。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日