股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2022-042

债券代码：123082            债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于北陆转债回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：100.234元/张（含息、税）

2、回售申报期：2022年4月8日至2022年4月14日

3、发行人资金到账日：2022年4月19日

4、回售款划拔日：2022年4月20日

5、投资者回售款到账日：2022年4月21日

6、回售有效申报数量：140张

7、回售金额：14,032.76元（含息、税）

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及《北京北陆药

业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北京

北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 1 日、2022 年

4 月 12 日、2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网发布了《关于北陆转债回售的第一

次提示性公告》（公告编号：2022-036）、《关于北陆转债回售的第二次提示性

公告》（公告编号：2022-040）和《关于北陆转债回售的第三次提示性公告》（公

告编号：2022-041），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“北陆转债”

全部或部分回售给公司，回售价格为 100.234 元/张（含息、税），回售申报期

为 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 14 日（仅限交易日）。

二、本次可转换公司债券回售结果

“北陆转债”回售申报期已于 2022 年 4 月 14 日收市后结束，根据中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》，“北陆

转债”（债券代码：123082）本次回售数量为 140 张，回售金额为 14,032.76

元（含息、税），公司已根据有效回售的申报数量将回售的资金足额划至中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，投资者回售款到账日为

2022 年 4 月 21 日。本次回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况和股本

情况产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“北陆转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知

书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○二二年四月十九日