证券代码：600461       证券简称：洪城环境   公告编号：临 2022－034

债券代码：110077       债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、发行情况

（1）股票种类：人民币普通股（A股）

（2）发行数量：86,471,621股

（3）发行价格：6.66元/股

（4）发行对象：南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）

（5）锁定期：36个月

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2022年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次

发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之

日起开始计算。

3、资产过户情况

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”）依法就本次交易标的

资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得了南昌经济技术开发区市场监督管

理局于2022年4月7日核发的《公司变更通知书》及营业执照（统一社会信用代码：

91360108MA39TTFP81）。截至核查意见出具日，南昌水业集团有限责任公司持

有的鼎元生态100%股权已变更登记至公司名下，鼎元生态100%股权的过户事宜

已完成，上市公司已合法持有鼎元生态100%股权。

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策过程和批准情况

截至本公告日，本次交易已履行的决策和审批程序包括：

1、2021年1月25日，本次交易获得上市公司控股股东水业集团的原则性同意；

2、2021年1月29日，洪城环境第七届董事会第十八次临时会议审议通过了与

本次交易预案相关的议案；

3、2021年5月24日，标的资产的评估报告经市政控股备案；

4、2021年8月5日，本次交易经交易对方及上市公司控股股东水业集团内部

决策通过；

5、2021年8月11日，洪城环境第七届董事会第二十次临时会议审议通过了与

本次交易草案相关的议案。

6、2021年9月3日，市政控股出具《关于洪城环境发行股份及支付现金购买

水业集团标的资产并募集配套资金有关事项的批复》（洪市政公用投函字

[2021]112号），原则同意洪城环境本次资产重组和配套融资的总体方案，其中

发行股份的股票发行价格为6.66元/股，募集配套资金总额不超过36,819.90万元。

7、2021年9月14日，南昌市国资委核发《关于洪城环境资产重组有关事项的

批复》（洪国资字[2021]113号），原则同意洪城环境本次资产重组和配套融资

的总体方案，募集配套资金总额不超过36,819.90万元。

8、2021年10月15日，洪城环境第七届董事会第二十二次临时会议审议通过

了与本次交易草案（修订稿）相关的议案。

9、2021年11月1日，洪城环境2021年第二次临时股东大会审议通过了与本次

交易草案（修订稿）相关的议案。

10、2022年2月18日，洪城环境2022年第七届董事会第二十五次临时会议审

议通过了与本次交易草案（修订稿）相关的议案。

11、2022年3月31日，本次交易已经中国证监会核准。

（二）本次发行股份情况

1、发行股票种类及面值

本次发行股份购买资产所发行股份种类为在中国境内上市的人民币普通股

（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行股份的发行方式为向特定对象非公开发行。

（2）发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为水业集团。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为洪城环境第七届董事会第二十次临

时会议决议公告日。根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价

格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资

产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司 A

股股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决

议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股

票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的股票交

易均价情况如下：

单位：元/股

股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90%

前 20 个交易日 7.18 6.46

前 60 个交易日 7.40 6.66

前 120 个交易日 7.05 6.35

综合考虑本次重组标的资产的盈利能力和定价情况，以及本次重组董事会决

议公告日前公司的股价情况，并兼顾交易各方的利益，根据与交易对方的协商并

充分考虑各方利益，本次购买资产股份发行价格为 6.66 元/股，不低于定价基准

日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》的相关

规定。

4、发行股份的数量

本次发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=（标的资产交易价格-现金

对价）/发行股份价格。发行股份的数量应为整数，精确至个位；若依据上述公

式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。

根据中铭评估出具的并经市政控股备案的中铭评报字[2021]第 2079 号，本

次标的公司评估值为 94,410.00 万元。上市公司通过发行股份的方式支付交易对

价的 61.00%，以现金方式支付交易对价的 39.00%。

具体支付方式如下：

交易对方 持股比例
本次交易

转让比例

总对价

（万元）

现金对价

（万元）

股份对价

（万元）

发行股份

数量（股）

水业集团 100.00% 100.00% 94,410.00 36,819.90 57,590.10 86,471,621

合计 100.00% 100.00% 94,410.00 36,819.90 57,590.10 86,471,621

根据本次交易标的资产交易价格、股票发行价格及发行股份支付交易对价比

例测算，本次发行股份购买资产涉及发行股份数量为 86,471,621 股。

5、上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所上市。

6、价格调整机制

为保护交易各方的利益，避免市场波动对本次重组带来的不确定性，本次重

组方案拟引入如下调价机制：

（1）价格调整对象：为本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行

价格，不调整标的资产的交易价格。

（2）价格调整程序及生效条件：经洪城环境股东大会审议通过。

（3）可调价期间：上市公司股东大会审议本次交易的股东大会决议公告日

（不含当日）起至本次交易获得中国证监会核准之前。

（4）触发条件：（1）可调价期间内，上证指数（000001.SH）及证监会生态

环保和治理指数（883180.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20

个交易日，相比于本次交易的定价基准日前一交易日的收盘点数跌幅或涨幅超过

20%（不含本数）；且（2）上市公司股票（600461.SH）在条件（1）成就日前 20

个交易日的交易均价较本次交易的股票发行价格下跌或上涨超过 20%（不含本

数）。

（5）调价基准日：可调价期间内，触发条件满足的首个交易日当日起 20 个

交易日内，上市公司有权召开董事会审议确定是否对发行价格进行调整，并以该

次董事会召开日作为新的定价基准日。

（6）发行价格调整机制：当调价触发条件满足后，经上市公司董事会审议

通过，董事会决定对发行价格进行调整的，本次交易的股票发行价格应调整为不

低于调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日（不包含调价基准

日当日）的上市公司股票交易均价的 90%；董事会决定不对发行价格进行调整的，

则上市公司后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

（7）发行股份数量调整：标的资产的交易价格不调整，上市公司发行的股

份数量按照调整后的发行价格相应调整。

（8）在调价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、

资本公积金转增股本等除权、除息事项，应按照证券交易所的相关规定对股份发

行价格、发行数量作相应调整。

7、本次发行新增股份的锁定安排

根据《重组管理办法》相关规定，交易对方通过本次交易取得的上市公司股

份锁定期安排如下：

（1）本次交易完成后，交易对方因本次交易而获得的上市公司股票自该等

股票上市之日起 36 个月内不转让；

（2）本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低

于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股

票的锁定期自动延长至少 6 个月；

（3）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，

交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易

日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会

代交易对方向上交所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请

的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和

账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上交所和登记结算公司报送交易对方

的身份信息和账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调

查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿

安排。

（4）若交易对方基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的

最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调

整。

（5）股份锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有

关规定执行转让或解禁事宜。

（6）本次交易完成后，交易对方由于上市公司实施送股、资本公积金转增

股本等除权事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后按中国

证监会及上交所的有关规定执行。

8、滚存未分配利润的安排

上市公司本次发行股份购买资产完成后，上市公司的滚存未分配利润由发行

股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例共同享有。

9、过渡期间损益归属

自评估基准日起至股权交割日止为本次交易的过渡期间。本次交易完成后，

上市公司将聘请具备从事证券期货业务资格的会计师事务所，根据中国企业会计

准则及相关规定对标的资产进行专项审计，并出具专项审计报告，以确定标的资

产在过渡期间的损益情况。

标的资产在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归上市公司享有；标的资

产在过渡期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则交易对方应当于前述

专项审计报告出具之日起10个工作日内将亏损金额或净资产减少金额以现金方

式支付给上市公司。

（三）验资及股份登记情况

1、验资情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2022]第6-00002号《验资

报告》，截至2022年4月8日止，上市公司向水业集团发行股份及支付现金购买其

持有的鼎元生态100％股权的工商变更登记已于2022年4月8日办理完毕。上市公

司共计发行人民币普通股（A股）86,471,621股，每股发行价格为6.66元，申请增

加注册资本人民币86,471,621元，变更后的注册资本为人民币1,034,509,972.00元，

股本为人民币1,039,309,763.00元。

2、新增股份登记情况

上市公司本次非公开发行新股数量为86,471,621股（其中限售股数量为

86,471,621股），非公开发行后洪城环境总股本为1,039,309,912股。

2022年4月18日，上市公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证

明》，上市公司本次发行的86,471,621股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

二、本次发行结果及发行对象情况

（一）发行结果情况

1、发行对象和限售期

本次发行对象和限售期情况如下：

序号 交易对方 股份支付（万元） 股份数量（股） 锁定期

1 水业集团 57,590.10 86,471,621 36个月

2、预计上市时间

本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交

易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份

发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象情况

名称 南昌水业集团有限责任公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号

成立日期 1950 年 01 月 01 日

营业期限 1950 年 01 月 01 日至 2050 年 12 月 31 日

法定代表人 邵涛

注册资本 21,772.27 万人民币

统一社会信用代码 913601007055937582

经营范围

自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经

营性服务；发电、输电、供电业务；燃气经营；各类工程建设

活动；环境保护监测；市政设施管理；建设工程设计；水环境

污染防治服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用

化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品

销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种

设备制造；特种设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表

销售；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、产业

投资和项目投资）（以上项目依法需经批准的项目，需经相关

部门批准后方可开展经营活动）

三、本次发行前后公司前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至2021年9月30日，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号 股东名称 持有股数（股）
持股

比例

1 南昌水业集团有限责任公司 278,959,551 29.28%

2 南昌市政公用投资控股有限责任公司 163,583,068 17.17%

3 上海星河数码投资有限公司 50,105,336 5.26%

4 南昌市政投资集团有限公司 39,473,385 4.14%

5 南昌市公共交通总公司 12,175,827 1.28%

6
上海水富股权投资管理有限公司－南昌市水

富君成股权投资中心（有限合伙）
11,549,754 1.21%

7
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合

型证券投资基金
5,725,790 0.60%

8
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小

盘股票型证券投资基金
5,283,069 0.55%

9

中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太

平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资

（长江养老）

4,878,334 0.51%

10 任毅 4,523,949 0.47%

前十名股东合计持股数 576,258,063 60.47%

上市公司总股本 952,814,300 100.00%

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至本次新增股份登记日（即2022年4月18日），上市公

司前十大股东持股情况如下：

序号 股东名称 持有股数（股）
持股

比例

1 南昌水业集团有限责任公司 365,431,172 35.16%

2 南昌市政公用投资控股有限责任公司 175,132,822 16.85%

3 上海星河数码投资有限公司 50,105,336 4.82%

4 南昌市政投资集团有限公司 39,473,385 3.80%

5 南昌市公共交通总公司 12,175,827 1.17%

6
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证

券投资基金
9,087,200 0.87%

7 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有 7,300,000 0.70%

期混合型证券投资基金

8
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合

型证券投资基金
4,906,490 0.47%

9 任毅 4,699,849 0.45%

10
中国工商银行股份有限公司－融通内需驱动

股票型证券投资基金
4,545,294 0.44%

前十名股东合计持股数 672,857,375 64.73%

上市公司总股本 1,039,309,912 100.00%

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行前后，水业集团均为公司控股股东，南昌市政公用投资控股有限责

任公司均为公司实际控制人。本次发行不会对公司控制权稳定造成重大不利影

响。

四、本次发行前后公司股本变动情况

本次发行前后股本结构变动情况如下：

项目
本次发行前 本次变动 本次发行后

总股数（股） 股权比例 总股数（股） 总股数（股） 股权比例

无限售条件股份 917,723,546.00 96.31% - 917,723,546.00 88.30%

有限售条件股份 35,114,745.00 3.69% 86,471,621.00 121,586,366.00 11.70%

总股数（股） 952,838,291.00 100% 86,471,621.00 1,039,309,912.00 100%

五、本次新增股份发行上市的相关机构

一、独立财务顾问

名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人 张剑

地址 上海市徐汇区长乐路 989 号

联系电话 021-33389888

传真 021-54047982

经办人员
何修寅、俞力黎、李宇敏、曾政阳、谢维佳、张大治、王晓雨、宋美婧、

王昱博、贺子末、陈礼星、谢卓韫

二、法律顾问

名称 江西华邦律师事务所

负责人 杨爱林

地址 江西省南昌市东湖区福州路奥林匹克大厦四楼

联系电话 0791-86891286

传真 0791-86891347

经办律师 杨爱林、雷萌

三、审计机构

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人 胡咏华

地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层

联系电话 010-82330558

传真 010-82327668

经办注册会计师 李国平、梁华、万强、覃柳婷

四、资产评估机构

名称 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

法定代表人 刘建平

地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼-4 至 45 层 101 内 15 层 2180C 室

联系电话 010-51398652

传真 0791-86692054

经办资产评估师 邓波、徐庆

六、备查文件

1、中国证监会下发的《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集

团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕

666号）；

2、《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》；

3、会计师事务所出具的验资报告；

4、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股份登记申请受理

确认书》；

5、申万宏源承销保荐出具的关于本次交易实施情况之核查意见；

6、华邦律师事务所出具的《法律意见书》；

7、《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书》等经中国证监会审核的申请文件。

公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，

尽快办理本次发行股份购买资产等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日