证券代码: 603687 证券简称: 大胜达 公告编号: 2022-033

转债代码: 113591 转债简称: 胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月21日披露了《浙江大胜达包装股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》,现对公告内容一处错误予以更正:

更正前:

阮国欣与本公司无一致行动人,过去12个月内无减持情况。

更正后:

六颖康与本公司无一致行动人,过去12个月内无减持情况。

除上述更正之外,公司《浙江大胜达包装股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》不存在其他需要补充或更正的内容。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2022年4月21日