证券代码: 603363 证券简称: 傲农生物 公告编号: 2022-046

转债代码: 113620 转债简称: 傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 部分董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董监高持股的基本情况

截至本公告日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 部分董事、监事及高级管理人员黄祖尧先生、黄华栋先生、吴俊先生、叶俊标先 生、温庆琪先生、张敬学先生、侯浩峰先生、赖军先生、黄泽森先生、李海峰先 生、郭泗虎先生合计直接持有公司股票 25,446,928 股,占公司总股本的 3.6616%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 11 月 18 日,上述 11 名股东拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式减持公司股份(其中窗口期不得减持股份),拟减持股数合计不超过 6,211,232 股,占公司总股本的比例 0.8937%。减持价格视市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄祖尧	董事、监事、高级管 理人员	8, 180, 223	1. 1771%	IPO 前取得: 8, 180, 223 股
黄华栋	董事、监事、高级管	2, 431, 029	0. 3498%	IPO 前取得: 2,431,029 股

	理人员
吴俊	董事、监事、高级管 理人员	1, 365, 000	0. 1964%	其他方式取得: 1,365,000 股
叶俊标	董事、监事、高级管 理人员	2, 368, 015	0. 3407%	IPO 前取得: 1,328,015 股 其他方式取得: 1,040,000 股
温庆琪	董事、监事、高级管 理人员	3, 240, 151	0. 4662%	IPO 前取得: 3,240,151 股
张敬学	董事、监事、高级管 理人员	2, 389, 590	0. 3438%	IPO 前取得: 2,389,590 股
侯浩峰	董事、监事、高级管 理人员	2, 080, 122	0. 2993%	IPO 前取得: 1,040,122 股 其他方式取得: 1,040,000 股
赖军	董事、监事、高级管 理人员	654, 030	0. 0941%	其他方式取得: 650,000 股 集中竞价交易取得: 4,030 股
黄泽森	董事、监事、高级管 理人员	605,000	0. 0871%	其他方式取得: 605,000 股
李海峰	董事、监事、高级管 理人员	1, 483, 268	0. 2134%	IPO 前取得: 703,008 股 其他方式取得: 780,000 股 集中竞价交易取得: 260 股
郭泗虎	董事、监事、高级管 理人员	650, 500	0. 0936%	其他方式取得: 650, 500 股

注: 当前持股股份来源中"其他方式取得"为限制性股权激励股票,具体情况详见公司于2019年3月5日披露的《关于2018年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2019-016)、2020年5月30日披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2020-087)、2021年5月26日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2021-106)。

公司以 2020 年 10 月 20 日为股权登记日,以资本公积向全体股东每股转增 0. 3 股。上述股东持股股份来源为转增后的股数。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量	油盐以加	冶柱期间	减持价格区间	前期减持计划
	(股)	减持比例	减持期间	(元/股)	披露日期
黄祖尧	1, 822, 096	0. 4196%	2019/5/24~	20. 69-24. 37	2019-4-30
			2019/8/16
黄华栋	160,000	0. 0237%	2020/6/2~	13. 17-14. 00	2020-5-9
			2020/11/27
叶俊标	200,000	0. 0459%	2019/1/3~	20. 02-21. 44	2019-7-2
			2019/5/22
温庆琪	300,000	0. 0445%	2020/6/2~	13. 21-13. 95	2020-5-9
			2020/11/27
张敬学	600,000	0. 1159%	2020/6/1~	22. 07-25. 35	2020-5-9
			2020/8/31
侯浩峰	150,000	0. 0344%	2019/1/3~	21. 10-21. 61	2019-7-2
			2019/5/14
李海峰	70,000	0. 0161%	2019/11/5~	16. 02-20. 80	2019-8-6
			2019/11/29

二、集中竞价减持计划的主要内容

ルナカ → → シルボ・キャ	计机学特数	11.4·1/ 12.1 +±	减持方式	竞价交易减持 期间	减持合	拟减持	拟减
股东名	计划减持数 量(股)	计划减持 比例			理价格	股份来	持原
称	量(股)	ርር (አ/)			区间	源	因
黄祖尧	不超过:	不超过:	竞价交易减持,	2022/5/19 ~	按市场	IPO 前取	个人资
	2,045,000股	0. 2943%		2022/11/18	价格	得	金需求
			不超过:

			2, 045, 000 股
黄华栋	不超过:	不超过:	竞价交易减持,	2022/5/19 2022/11/18	~	按市场价格	IPO 前取 得	个人资 金需求
			不超过:
吴俊	不超过: 200,000股	不超过: 0.0288%	竞价交易减持,不超过:	2022/5/19 2022/11/18	\sim	按市场价格	股权激励取得	个人资 金需求
叶俊标	不超过: 592,000股	不超过: 0.0852%	200,000 股 竞价交易减持, 不超过:	2022/5/19 2022/11/18	~	按市场价格	IPO 前取 得	个人资金需求
温庆琪	不超过: 810,000股	不超过: 0.1166%	592,000 股 竞价交易减持, 不超过:	2022/5/19 2022/11/18	~	按市场价格	IPO 前取 得	个人资 金需求
张敬学	不超过: 597,300股	不超过: 0.0859%	810,000 股 竞价交易减持, 不超过: 597,300 股	2022/5/19 2022/11/18	~	按市场价格	IPO 前取 得	个人资金需求
侯浩峰	不超过: 520,000股	不超过: 0.0748%	竞价交易减持, 不超过: 520,000股	2022/5/19 2022/11/18	~	按市场价格	IPO 前取 得	个人资 金需求
赖军	不超过: 163,507股	不超过: 0.0235%	竞价交易减持, 不超过:	2022/5/19 2022/11/18	~	按市场价格	股权激励取得	个人资 金需求
黄泽森	不超过:	不超过:	竞价交易减持,	2022/5/19	\sim	按市场	股权激	个人资

	150,000股	0. 0216%	不超过:	2022/11/18	价格	励取得	金需求
			150,000股
李海峰	不超过:	不超过:	竞价交易减持,	2022/5/19 ~	按市场	IPO 前取	个人资
	370,800股	0. 0534%	701/2/3/9/19/	2022/11/18	价格	得	金需求
			不超过:
			370,800股
郭泗虎	不超过:	不超过:	竞价交易减持,	2022/5/19 ~	按市场	股权激	个人资
	162,625 股	0. 0234%		2022/11/18	价格	励取得	金需求
			不超过:
			162,625 股

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,股东黄祖尧承诺:截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日,本人持有公司股份中取得时间不足 12 个月的部分,自本人取得该等股份工商变更登记之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。锁定期满后,在本人在公司担任董事或监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于上市发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份锁定期自动延长6个月。如果本人从公司离职,本人在离职后半年内不转让直接持有公司的股份。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,股东黄华栋、叶俊标、温庆琪、张敬学、侯浩峰等 5 名自然人分别承诺:自公司在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。锁定期满后,在本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于上市发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);公司上市后6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份锁定期自动延长6个月。如果本人从公司离职,本人在离职后半年内不转让直接持有的公司股份。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,股东李海峰承诺:自公司在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

- 三、集中竞价减持计划相关风险提示
- (一)本次减持计划是上述股东根据自身资金需求进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。
- (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持公司股份期间,公司及相关股东将严格遵守《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法 律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日