证券代码：002928        证券简称：华夏航空         公告编号：2022-041

华夏航空股份有限公司

关于控股股东之一致行动人出具特定期间

不减持公司股份的承诺函的公告

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 24 日召开第

二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 02 月 10

日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过关于非公开发行股票相关议案，

公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过 250,000 万元。本次非公开发行股票

尚需获得中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。

公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司之一致行动人深圳融达供应链

管理合伙企业（有限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞

成环境技术合伙企业（有限合伙）于 2022 年 04 月 14 日出具《关于特定期间不

减持华夏航空股份有限公司股份的承诺函》，具体内容如下：

“1、本企业自华夏航空审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个

月至本声明承诺函出具之日期间，不存在减持所持华夏航空股票的情形。

2、本企业自出具本声明承诺函之日起至本次发行完成后六个月内不存在减

持华夏航空股票的计划。”

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 30 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。