鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了晶澳太阳能科技股份有限公司 (002459)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占基 金资产净值 比例	账面价值 (元)	账面价值占 基金资产净 值比例	锁定期
鹏华新兴产业混合 型证券投资基金	505,802.00	34,000,010.44	0.82%	38,258,863.28	0.92%	6个月
鹏华高质量增长混 合型证券投资基金	74,383.00	5,000,025.26	0.40%	5,626,330.12	0.45%	6个月
鹏华消费领先灵活 配置混合型证券投 资基金	238,024.00	15,999,973.28	3.25%	18,004,135.36	3.65%	6个月
鹏华品牌传承灵活 配置混合型证券投 资基金	133,889.00	9,000,018.58	2.04%	10,127,363.96	2.30%	6个月
鹏华优选回报灵活 配置混合型证券投 资基金	44,630.00	3,000,028.60	2.85%	3,375,813.20	3.20%	6个月
鹏华沃鑫混合型证 券投资基金	803,332.00	53,999,977.04	2.07%	60,764,032.48	2.33%	6个月
鹏华品质精选混合 型证券投资基金	520,678.00	34,999,975.16	2.03%	39,384,083.92	2.28%	6个月
鹏华成长领航两年 持有期混合型证券 投资基金	148,765.00	9,999,983.30	3.72%	11,252,584.60	4.18%	6个月
鹏华核心优势混合 型证券投资基金	74,383.00	5,000,025.26	2.16%	5,626,330.12	2.43%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年5月12日日终数据。 特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2022年5月13日