证券代码：300777              证券简称：中简科技            公告编号：2022-033

中简科技股份有限公司

关于公司实际控制人减持股份预披露公告的更正公告

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16

日在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人减持股份预披露公告》

（公告编号 2022-029）。因工作人员笔误，该公告“特别提示”部分

内容有误，现对公告内容更正如下：

更正前：

特别提示：

近日，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有本

公司股份 18,022,221 股（占本公司总股本比例 4.10%）的实际控制人

杨永岗及其一致行动人温月芳书面通知，计划在本公告发布之日起 3

个交易日后的 6 个月内以集中竞价及在本公告发布之日起 15 个交易

日后的 6个月内以大宗交易方式合计减持本公司股份 4,505,555股（占

本公司总股本比例 1.02%）。

更正后：

特别提示：

近日，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有本

公司股份 18,022,221 股（占本公司总股本比例 4.10%）的实际控制人

杨永岗及一致行动人温月芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露

义务人提供的信息一致。

杨永岗及其一致行动人温月芳书面通知，计划在本公告发布之日起 3

个交易日后的 6 个月内以大宗交易及在本公告发布之日起 15 个交易

日后的 6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份 4,505,555股（占

本公司总股本比例 1.02%）。

除上述更正内容外，《关于公司实际控制人减持股份预披露公告》

其他内容不变。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意。

特此公告

中简科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日