证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2022-052

债券代码：123130          债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次业绩承诺应补偿股份涉及杨彬、肖顺才等共 59 名股东，应回购注销

的股份数量共计 2,893,122 股，占回购前公司总股本的 1.0556%，其中:限售股份

为 2,708,073 股,无限售股份为 185,049 股；

2、本次实际完成回购注销股份为除徐明生、靳中甫之外的共计 57 名股东合

计持有股份 2,845,807 股，占回购前公司总股本的 1.0384%，其中：限售股份为

2,669,054 股，无限售股份为 176,753 股；

3、本次业绩承诺补偿股份由公司以 1 元人民币的总价回购并注销。公司已

于 2022 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述

2,845,807 股股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由

274,063,336 股减少至 271,217,529 股；

4、截至本公告披露日，经过多次沟通，业绩承诺方徐明生、靳中甫尚未签

署《被回购方充分知晓并同意本次回购注销事宜的承诺书》，致使公司无法为其

办理履行业绩补偿相关的股份回购和注销工作。2 人应补偿股份分别为 23,855

股（其中限售股份 19,672 股，无限售股份 4,183 股）和 23,460 股（其中限售股

份 19,347 股，无限售股份 4,113 股）。后续公司将继续督促其履行相关股份补偿

义务，必要时公司不排除采取法律手段，维护公司和股东的利益。

一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

2018 年 11 月 20 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公

司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河

南省交通规划设计研究院股份有限公司向杨彬等发行股份购买资产的批复》（证

监许可[2018]1888 号），核准向杨彬、肖顺才等 162 人以发行股份及支付现金相

结合的方式购买中赟国际工程有限公司（以下简称“中赟国际”）87.20%的股权。

此次购买中赟国际股权事宜共计发行股份 7,454,173 股，发行价格为 38.47

元/股。该部分股份于 2019 年 1 月 18 日在深圳交易所上市，性质为有限售条件

流通股。其中杨彬、肖顺才等 59 名股东为参与业绩对赌方，其通过此次交易取

得的上市公司股份自上市之日起分四年按相关业绩承诺分步进行解锁。

二、业绩承诺情况及业绩完成情况

根据公司与业绩对赌方杨彬、肖顺才等共 59 名业绩补偿义务人签署的《公

司与中赟国际股东之业绩承诺补偿协议》(以下简称《业绩承诺补偿协议》)，业

绩补偿义务人承诺中赟国际 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度经审

计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额

分别不低于人民币 2,200 万元、3,200 万元、4,200 万元及 5,200 万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通

合伙）审计，2018 年度至 2021 年度中赟国际业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

项目 2018年 2019年 2020年 2021年
2018年至

2021年累计

业绩承诺金额 2,200.00 3,200.00 4,200.00 5,200.00 14,800.00

实现金额 2,411.81 3,323.05 4,377.86 1,560.99 11,673.71

差额 - - - 3,639.18 3,126.29

实现率（%） 109.63 103.85 104.23 30.02 78.88

中赟国际未能实现 2021 年度业绩承诺及 2018 年至 2021 年累计业绩承诺，

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》约定，业绩

承诺方应严格按照协议约定履行补偿义务。

三、业绩补偿方案

根据《业绩承诺补偿协议》，业绩补偿方应优先以在本次交易中取得的公司

股份进行补偿，如补偿方持有的公司股份数量不足，则不足部分应当以现金形式

向公司进行补偿，此外，业绩补偿方所需补偿的股份于本次交易交割日至补偿股

份时该期间已获得的对应现金股利部分应一并补偿给公司；如果业绩承诺期内公

司进行送股、资本公积金转增股本等情形导致业绩补偿各方持有的公司股份数量

发生变化，则股份补偿的数量相应调整。具体补偿方案请见公司在巨潮资讯网上

发布的《关于中赟国际工程有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的补充说明及

后续安排的公告》（公告编号 2022-038）。

四、业绩补偿实施进展

1、现金补偿履行情况

截至 2022 年 4 月 29 日，公司指定账户已收到全部 59 名业绩补偿方支付的

现金补偿合计 1,636,645.23 元（含应补偿股份前期取得现金分红的返还）,本次业

绩补偿涉及的现金补偿部分已完成。具体情况请见公司在巨潮资讯网发布的相关

公告（公告编号 2022-048）。

2、股份补偿履行情况

截至本公告日，公司已完成 59 名业绩补偿方中 57 名交易对方的股份回购和

注销，具体情况为：

单位：股

序号 名称 应补偿股份总数 无限售股份数 限售股份数

1 杨彬 950,653.00 0 950,653.00

2 肖顺才 217,352.00 0 217,352.00

3 曲振亭 143,134.00 0 143,134.00

4 牛其志 143,134.00 0 143,134.00

5 李明 143,134.00 0 143,134.00

6 刘信生 54,926.00 0 54,926.00

7 宋小东 10,602.00 0 10,602.00

8 吴彬 62,289.00 0 62,289.00

9 刘庆礼 30,482.00 0 30,482.00

10 郏晓东 60,821.00 0 60,821.00

11 卢培成 21,361.00 0 21,361.00

12 刘军 28,608.00 5,018.00  23,590.00

13 包冠军 19,879.00 3,486.00  16,393.00

14 韩永强 7,909.00 1,387.00  6,522.00

15 张英 16,281.00 2,856.00  13,425.00

16 杨超锋 16,168.00 2,834.00  13,334.00

17 詹文超 37,108.00 6,507.00  30,601.00

18 曹唯 23,855.00 4,183.00  19,672.00

19 陈绍东 32,289.00 5,664.00  26,625.00

20 陈韶峰 30,482.00 5,346.00  25,136.00

21 周兴华 30,482.00 5,346.00  25,136.00

22 史中皓 37,052.00 6,498.00  30,554.00

23 张幼盈 23,855.00 4,183.00  19,672.00

24 习明修 23,855.00 4,183.00  19,672.00

25 邹山宏 23,143.00 4,059.00  19,084.00

26 郭洪利 23,855.00 4,183.00  19,672.00

27 李秋威 5,865.00 1,028.00  4,837.00

28 马杰 47,711.00 8,368.00  39,343.00

29 曹召奇 27,829.00 4,881.00  22,948.00

30 李绍生 37,108.00 6,507.00  30,601.00

31 刘前进 23,855.00 4,183.00  19,672.00

32 邵燕祥 10,347.00 1,815.00  8,532.00

33 吴红团 23,855.00 4,183.00  19,672.00

34 魏年顺 23,855.00 4,183.00  19,672.00

35 刘起宏 23,799.00 4,173.00  19,626.00

36 董俊强 30,482.00 5,346.00  25,136.00

37 吴国强 23,855.00 4,183.00  19,672.00

38 文金有 23,855.00 4,183.00  19,672.00

39 周少秋 23,855.00 4,183.00  19,672.00

40 郭生 23,855.00 4,183.00  19,672.00

41 滑翠玲 23,855.00 4,183.00  19,672.00

42 杨田力 23,855.00 4,183.00  19,672.00

43 朱会强 23,855.00 4,183.00  19,672.00

44 苏永民 11,927.00 2,091.00  9,836.00

45 冯超 23,855.00 4,183.00  19,672.00

46 杨新平 11,927.00 2,091.00  9,836.00

47 王春生 11,899.00 2,087.00  9,812.00

48 刘培云 11,887.00 2,084.00  9,803.00

49 万武亮 10,867.00 1,905.00  8,962.00

50 方晓辉 9,363.00 1,642.00  7,721.00

51 靳玉飞 7,352.00 1,289.00  6,063.00

52 郭晓辉 23,855.00 4,183.00  19,672.00

53 史周泽 11,927.00 2,091.00  9,836.00

54 熊袁培 20,300.00 3,560.00  16,740.00

55 徐世平 23,912.00 4,194.00  19,718.00

56 王学记 16,168.00 2,836.00  13,332.00

57 丁永杰 16,168.00 2,836.00  13,332.00

合计 2,845,807 176,753 2,669,054

3、尚未完成股份补偿履行情况

单位：股

序号 名称 应补偿股份总数 无限售股份数 限售股份数

1 徐明生 23,855.00 4,183.00  19,672.00

2 靳中甫 23,460.00 4,113.00  19,347.00

合计 47,315 8,296 39,019

截至本公告日，经过多次沟通，以上 2 位业绩承诺方仍未签署《被回购方充

分知晓并同意本次回购注销事宜的承诺书》，致使公司无法为其办理履行业绩补

偿相关的股份回购和注销工作。后续公司将继续督促其履行相关股份补偿义务，

必要时公司不排除采取法律手段，维护公司和股东的利益。

五、本次回购注销事宜已履行的审批程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

四次会议以及 2022 年 5 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议

通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》，同意公

司按照《业绩承诺补偿协议》的约定，以人民币 1 元的总价定向回购并注销 59

名业绩补偿义务人对公司进行业绩补偿涉及的股份补偿 2,893,122 股(2021 年权

益分派前)，具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相

关公告（公告编号 2022-041、042、050 等）。

2022 年 5 月 12 日，公司登报披露了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的

债权人通知暨减资公告》，鉴于实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册

资本减少，公司就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有

权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

六、本次注销股份情况

截至本公司披露日，57 名业绩承诺方业绩补偿股份注销手续已于 2022 年 5

月 26 日办理完成。

七、本次股份注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

股份性质
本次变动前

本次变动
本次变动后

股份数量 比例 股份数量 比例

一、限售条件流通股 5,294,899.00 1.93% -2,669,054.00  2,625,845.00 0.97%

高管锁定股 595,064.00 0.22% 0 595,064.00  0.22%

首发后限售股 2,799,035.00 1.02% -2,669,054.00 129,981.00  0.05%

股权激励限售股 1,900,800.00 0.69% 0 1,900,800.00  0.70%

二、无限售条件流通股 268,768,437.00 98.07% -176,753.00 268,591,684.00  99.03%

三、总股本 274,063,336.00 100% -2,845,807.00  271,217,529.00  100.00%

注：公司可转债已于 5 月 17 日开始转股，截至 5 月 25日，新增可转债转股 32,097股，

该部分股份为无限售流通股，公司总股本由此增至 271,249,626 股。

八、本次股回购注销对公司每股收益的影响

 对应的总股本（股） 对应 2021 年度每股收益（元）

本次回购注销前基本每股收益（元/
股）

274,063,336 1.1721

本次回购注销后基本每股收益（元/
股）

271,217,529 1.1844

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日