证券代码：688001       证券简称：华兴源创         公告编号：2022-036

转债代码：118003       转债简称：华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于债券持有人减持可转债的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553 号文同意注册，苏州华

兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日向不特定

对象发行可转换公司债券。本次发行可转换公司债券总额为人民币 80,000 万元，

发行数量 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。本次发行

的可转换公司债券期限六年，自 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28 日。本次

发行的可转换公司债券中，债券持有人苏州源华创兴投资管理有限公司（以下简

称“源华创兴”）及其一致行动人陈文源、张茜合计配售“华兴转债”4,900,000

张，占发行总量的 61.25%。

公司于 2022 年 6月 17日收到债券持有人源华创兴的告知函，获悉其于 2022

年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 17 日期间，通过上海证券交易所固定收益证券综合

电子平台以指定对手方交易方式合计减持“华兴转债”800,000 张，占发行总量

的 10%。

债券持有人苏州源华创兴投资管理有限公司及其一致行动人陈文源、张茜持

有“华兴转债”及变动明细如下:

持有人名称

本次减持前

持 有 数 量

（张）

本次减持前

占发行总量

比例（%）

本次减持

数量

（张）

本次减持

后持有数

量（张）

本次减持后

占发行总量

比例（%）

源华创兴 3,370,000  42.125 800,000  2,570,000  32.125

陈文源  661,120  8.264 0  661,120  8.264

张  茜  68,880 0.861 0 68,880 0.861

合  计 4，100,000 51.25 800,000 4，100,000 41.25

特此公告。

                        苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日