证券代码：000930     证券简称：中粮科技      公告编号：2022-045

中粮生物科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展暨减持时间过半

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 26 日披露了《关

于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-012），董事长

佟毅先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减

持其持有的公司股份合计不超过 168,200 股（即不超过公司总股本的 0.0091%）；公

司董事张德国先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交

易方式减持其持有的公司股份合计不超过 117,594 股（即不超过公司总股本的

0.0063%）；公司副总经理王宇先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月

内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 118,375 股（即不超过公司

总股本的 0.0064%）；公司董事会秘书潘喜春先生计划自本公告发布之日起 15 个交易

日后的6个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过64,675股（即

不超过公司总股本的 0.0035%）。

公司于近日收到佟毅先生、张德国先生、王宇先生、潘喜春先生出具的《关于

减持时间过半的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、股东减持计划实施情况

1. 股东减持股份情况

股东名

称
减持方式

减持

期间

减持

均价（区间）

减持股

数（股）

占公司总股

本比例（%）

佟 毅 集中竞价交易 2022.6.13 10.00 50,000 0.0268

张德国 集中竞价交易 - - 0 -

王 宇 集中竞价交易
2022.6.14-

2022.6.15
10.06-10.46 30,000 0.0161

潘喜春 集中竞价交易 2022.6.13 9.98 10,000 0.0054

合计 90,000 0.0483

上述集中竞价交易方式减持的股份来源：佟毅先生、王宇先生、潘喜春先生拟

减持股份均为公司限制性股票激励计划所授予股份；张德国先生拟减持股份为公司限

制性股票激励计划所授予股份及二级市场买入且当年可减持的部分。

2．股东本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（万股）
占总股本比

例（%）
股数（万股）

占总股本比

例（%）

佟 毅

合计持有股份 672,800 0.0361 622,800 0.0334

其中：

无限售条件股份
168,200 0.0090 118,200 0.0063

有限售条件股份 504,600 0.0271 504,600 0.0271

张德国

合计持有股份 470,375 0.0252 470,375 0.0252

其中：

无限售条件股份
117,594 0.0063 117,594 0.0063

有限售条件股份 352,781 0.0189 352,781 0.0189

王 宇

合计持有股份 473,500 0.0254 443,500 0.0238

其中：

无限售条件股份
118,375 0.0063 88,375 0.0047

有限售条件股份 355,125 0.0190 355,125 0.0190

潘喜春

合计持有股份 258,700 0.0139 248,700 0.0133

其中：

无限售条件股份
64,675 0.0035 54,675 0.0029

有限售条件股份 194,025 0.0104 194,025 0.0104

注：公司于 2022 年 4 月 19 日完成了部分限制性股票回购注销工作，导致以上各类持股所占

股本比例数据可能与《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》不一致。

二、其他相关说明

1.未来佟毅先生、张德国先生、王宇先生、潘喜春先生将根据市场情况等情形决

定是否继续实施本次股份减持计划，能否实施完成存在不确定性，公司将持续关注减

持进展，及时履行信息披露义务。

2.在减持计划实施期间，公司董事会将督促佟毅先生、张德国先生、王宇先生、

潘喜春先生严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

 3.本次佟毅先生、张德国先生、王宇先生、潘喜春先生减持计划的实施不会导

致公司控制权发生变更。

特此公告。

                                                 中粮生物科技股份有限公司

董事会

                                             2022 年 6 月 20 日