证券代码：603598           证券简称：引力传媒            公告编号：2022-032

引力传媒股份有限公司

关于公司股东减持股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）于2022年6月2日披露了《引力传媒

股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-029），公司控股股东、实际控

制人、董事长罗衍记先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。本

次预计合计减持不超过10,700,000股，占公司总股本的3.995%。通过集中竞价方式减持

的，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行，通过大宗交易方式减持的，

自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。上述减持时间、数量及比例将按照

相关法律法规的规定执行。

公司于2022年6月20日收到罗衍记先生的书面通知，因误将集中竞价与大宗交易可

减持时间记错，在2022年6月16日通过竞价交易减持了150,000股，上述竞价交易的发生

比已披露的减持计划（可于2022年6月27日-2022年12月23日通过集中竞价交易减持不超

过10,700,000股公司股票）提前了7个交易日。罗衍记先生并非主观故意违规减持，并就

本次误操作给公司及公司全体股东造成的不便致以诚恳的歉意；本次减持股份的数量未

超过减持计划披露的额度。现将相关情况披露如下：

本次减持情况如下：

股东名

称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

减持股本占目前

总股本比例

罗衍记 集中竞价交易 2022-6-16 9.49 150,000 0.056%

本次股份减持不会对公司治理结构及稳健经营产生影响。公司始终十分重视公司治

理和规范运作，也将进一步推动董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、规范性文

件的学习和理解。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日