沈阳天创信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次权益变动基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东、 实际控制人周洲先生的通知,其于 2022 年 6 月 23 日通过全国中小企业股份转让 系统合计减持股份 364,700 股。

本次减持前,公司控股股东、实际控制人周洲先生持有公司56,076,499股, 占公司总股本的 15.10%(具体为 15.0981695%): 本次减持后,周洲先生持有公 司 55,711,799 股,占公司总股本的 15%(具体为 14.9999768%)。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、承诺及履行情况

2020年11月29日,周洲先生承诺如下:严格遵守法律法规、部门规章、 规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求,履行减持及相关信息 披露的要求,不存在违规减持的情况。

2020年12月8日,周洲先生承诺如下:在其仟职期间每年转让的股份不得 超过其所持有公司股份总数的25%;在未来十二个月(即2020年12月4日至2021 年12月4日)内没有通过二级市场以集中竞价方式进一步减持公司股份的计划。

周洲先生本次减持未违反上述承诺,不存在违规减持的情况。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司 董事会 2022年6月24日