股票代码：300202          股票简称：*ST 聚龙       公告编号：2022-063

聚龙股份有限公司

关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、聚龙股份有限公司（以下简称“公司”或“聚龙股份”）于 2021 年 4 月 12 日

披露了《关于全资子公司资金账户异动、违规担保及控股股东资金占用情况的公告》（公

告编号：2021-011）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

（以下简称“《上市规则》”）9.4 条第五项和 9.5 条第一项的规定，公司股票于 2021

年 5 月 12 日被深圳证券交易所实施其他风险警示。截至本公告日，控股股东、实际控

制人资金占用、违规担保剩余款合计 25,741.06 万元（本数据不包含利息）。

一、实施其他风险警示的原因及对公司的影响

1、实施其他风险警示的原因

截至 2020 年 12 月 31 日，公司违规担保余额为 35,596.79 万元，控股股东占用公

司资金余额为 16,405.51 万元。公司 2021 年第一次临时股东大会审议《关于公司控股

股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决措施暨关联交易的议案》（公

告编号：2021-057），嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙）出资份额的工商变更手续已

经办理完毕，按照其持有的芯原股份的公允价值抵偿 27,570.20 万元，但控股股东承

诺筹措剩余资金还未到账。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12

月修订）9.4 条第五项和 9.5 条第一项的规定，因控股股东未能在公司披露《关于全资

子公司资金账户异动、违规担保及控股股东资金占用情况的公告》（公告编号：

2021-011）后一个月内暨 2021 年 5 月 11 日（含）前解决违规担保及资金占用问题，

公司股票于 2021 年 5 月 12 日被深圳证券交易所实施其他风险警示。

2、对公司的影响

截至目前公司经营运转正常，管理团队稳定，暂未对公司生产经营带来实质性影

响。公司现金流情况良好，客户及供应商合作稳定，未因该事件造成重大合同不能履

约的情形。

二、董事会关于争取撤销风险警示解决措施及进展情况

公司董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，积极争取

解决其他风险警示，具体措施如下：

1、公司董事会高度重视积极采取有效措施，不断提高公司持续经营能力，切实维

护公司及全体股东的利益。公司在发展现有业务的同时，继续推进公司新业务的开展，

截至目前公司经营运转正常，持续经营不存在问题。

2、公司董事会已经分别于 2021 年 4 月 12 日、4月 28 日、5月 11 日、 5 月 23 日、

6 月 11 日、7月 12 日、8 月 11 日、9月 28 日、10 月 26 日、11 月 25 日、12 月 19 日、

2022 年 1 月 8 日、2 月 10 日、3 月 9 日、4 月 11 日、5 月 20 日、6 月 19 日向公司控

股股东实际控制人发函，要求公司控股股东及实际控制人解决对上市公司的资金占用

问题。目前相关工作正在推进中，尚未完成还款工作。

3、2021 年 4 月 21 日公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公

司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决措施暨关联交易的议

案》（公告编号：2021-014）。根据该议案，嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“嘉兴君祥”）出资份额变更的工商手续已经办理完毕，按照嘉兴君祥持有的芯原

股份的公允价值抵偿资金占用 27,570.20 万元，其余未解决部分公司董事会持续督促

公司控股股东实际控制人尽快解决并采取有效措施消除可能对公司带来的影响，筹措

现金或其他可变现资产以及上市公司认可的其他资产进行抵偿。截至本公告日：嘉兴

君祥已经按照股东持股比例收到全部减持收益，公司已收到现金分配金额为

303,905,222.50 元，扣除需缴纳的税费 4,129.28 万元后，实际用于抵偿的金额为

26,261.24 万元，与抵偿协议作价金额相差 1,308.96 万元。由于该差额导致目前控股

股东、实际控制人资金占用、违规担保剩余款合计 25,741.06 万元（本数据不包含利

息）。

4、公司全资子公司聚龙融创科技有限公司、辽宁聚龙金融自助装备有限公司已委

托律师事务所向辽宁省高级人民法院提起诉讼，具体进展详见公司分别于 2021 年 6 月

10 日、2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 23 日披露的《关于收到案件受理通知书的公告》

（公告编号：2021-068）、《关于收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书的公告》（公

告编号：2022-027、2022-051），因对辽宁省沈阳市中级人民法院作出的一审判决结果

存在异议，公司将于近日依法向辽宁省高级人民法院提起上诉，本案最终生效判决结

果尚无法确定，公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务。

5、公司及董事会将寻求具有解决公司资金占用及违规担保问题实力的第三方（包

括但不限于地方政府、国资、国有企业及民营企业）进行合作，促进公司平稳发展。

三、其他说明及风险提示

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 9.8 条

的规定，公司因《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定情形被实施其

他风险警示的，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。

公司将持续关注本次事项的进展，及时履行披露义务，同时公司也将继续督促控

股股东及其关联方尽快偿还资金，保障公司权益，切实维护中小股东利益。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务会计报告出具了

无法表示意见的审计报告，公司股票触及《上市规则》第 10.3.10 条第一款第三项规

定的股票终止上市情形。根据《上市规则》的第 10.3.11 条之规定，公司股票于 2022

年 4 月 29 日起停牌。同日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所股票终止上市事先

告知书暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》公告编号：2022-049。公司依照

相关规定提出了听证申请并提交了申辩材料，参与了深交所组织的听证会议。 2022 年

6 月 2 日，公司收到深交所下发的《关于聚龙股份有限公司股票终止上市的决定》(深

证 上〔2022〕540 号),深交所决定终止公司股票上市。公司股票于 2022 年 6 月 13 日

进入退市整理期，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2022 年 7 月 1

日。

3、2021 年 7 月 2 日，公司及实际控制人柳长庆、柳永诠收到辽宁证监局出具的《关

于对聚龙股份有限公司、柳长庆、柳永诠采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施

决定书[2021]10 号），对聚龙股份、柳长庆、柳永诠采取出具警示函的行政监管措施。

4、2021 年 7 月 9 日，公司及实际控制人柳长庆、柳永诠收到中国证券监督管理委

员会下发的《调查通知书》（辽证调查字 202172 号、202173 号、202174 号），因聚龙

股份、柳长庆、柳永诠涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对聚龙股份、柳长庆、柳

永诠进行立案调查。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准，敬

请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

特此公告！

聚龙股份有限公司  董事会

二〇二二年六月二十四日