关于部分董事及高级管理人员减持股份实施进展的公告

 1

证券代码：002158         证券简称：汉钟精机         公告编号：2022-020

上海汉钟精机股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员减持股份实施进展的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11日披露了《关于部

分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-045），公司副董事长曾

文章先生、副董事长柯永昌先生、董事陈嘉兴先生、董事吴宽裕先生、副总经理游百乐先生、

副总经理兼董事会秘书邱玉英女士计划自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月

内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 342,536 股，占公告当

日公司总股本 534,881,805 比例 0.0640%（以下简称“本次减持计划”）。

公司于 2022 年 4 月 2日披露了《关于部分董事和高级管理人员减持股份时间过半的进

展公告》（公告编号：2022-005），本次减持股份计划时间已过半，上述股东均未通过任何

方式减持公司股份。

截至本公告日，曾文章先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 82,975 股，占公司当

前总股本的 0.0155%，本次减持计划已实施完毕；柯永昌先生通过集中竞价交易方式减持

公司股份 42,375股，占公司当前总股本的 0.0079%，本次减持计划已实施完毕；陈嘉兴先

生通过集中竞价交易方式减持公司股份 30,000 股，占公司当前总股本的 0.0056%，本次减

持计划尚未实施完毕；游百乐先生通过集中竞价交方式减持公司股份 30,000 股，占公司当

前总股本的 0.0056%，本次减持计划尚未实施完毕；邱玉英女士通过集中竞价交易方式减

持公司股份 30,000 股，占公司当前总股本的 0.0056%，本次减持计划尚未实施完毕。吴宽

裕先生尚未实施减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关

情况公告如下：

一、股份减持情况

1、 本次减持计划实施情况

股东

名称

计划减持

股份数（股）
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

占当前总

股本比例

曾文章 82,975 集中竞价 2022-06-27 23.38 82,975 0.0155%

游百乐 71,055 集中竞价 2022-06-27 23.38 30,000 0.0056%

邱玉英 73,631 集中竞价 2022-06-27 23.38 30,000 0.0056%

陈嘉兴 70,000 集中竞价 2022-06-28 24.04 30,000 0.0056%

柯永昌 42,375 集中竞价 2022-06-28 24.07 42,375 0.0079%

合计 340,036 -- -- -- 215,350 0.0403%

上述股东所减持的股份来源于二级市场买入及限制性股票激励计划获授股。

2、 上述股东减持前后持股变动情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

持股数量

（股）

占总股本

比例

持股数量

（股）

占总股本

比例

曾文章

合计持有股份 331,900 0.0621% 248,925 0.0466%

其中：无限售条件股份 82,975 0.0155% - -

高管锁定 248,925 0.0465% 248,925 0.0466%

柯永昌

合计持有股份 169,500 0.0317% 127,125 0.0238%

其中：无限售条件股份 42,375 0.0079% - -

高管锁定 127,125 0.0238% 127,125 0.0238%

陈嘉兴

合计持有股份 280,000 0.0523% 250,000 0.0468%

其中：无限售条件股份 70,000 0.0131% 40,000 0.0075%

高管锁定 210,000 0.0393% 210,000 0.0393%

游百乐

合计持有股份 284,219 0.0531% 254,219 0.0475%

其中：无限售条件股份 71,055 0.0133% 41,055 0.0077%

高管锁定 213,164 0.0399% 213,164 0.0399%

邱玉英

合计持有股份 294,525 0.0551% 264,525 0.0495%

其中：无限售条件股份 73,631 0.0138% 43,631 0.0082%

高管锁定 220,894 0.0413% 220,894 0.0413%

注：1、若有尾数差异，为四舍五入所致。

2、公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公

告编号：2022-001），由于公司 2018 年度限制性股票激励计划授予的激励对象中存在激励

对象发生离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解除限售要求的情形，公司回购注销了

其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 157,666 股，公司总股本从

534,881,805股减至 534,724,139 股。

3、本次减持前“占总股本比例”按减持计划预披露公告日公司总股本 534,881,805 股计

算，本次减持后“占总股本比例”按公司当前总股本 534,724,139股计算。

二、其他相关说明

1、在本次减持计划期间，上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市

公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露

的意向、承诺及减持计划一致。

3、截至本公告日，曾文章先生和柯永昌先生本次减持计划已实施完毕，其余股东本次

减持计划尚未实施完成，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相

关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影

响，公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

1、《关于买卖汉钟精机股票计划的通知函》

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董  事  会

二〇二二年六月二十八日