公司董事、高级管理人员王建军先生、李国平先生、李生平先生、肖国中

先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性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遗漏。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司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事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体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保证公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内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与信息披露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务人提供的信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一

致。

证券代码：300938            证券简称：信测标准        公告编号：2022-084

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员股份减持情况

暨提前终止股份减持计划的公告

特别提示：

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28

日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编

号：2022-077），2022年6月8日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份

数量过半的进展公告》（公告编号：2022-083）。

公司近日收到董事、总经理王建军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕

的告知函》，董事、副总经理李国平先生，董事、副总经理李生平先生，董事、

副总经理肖国中先生出具的《关于提前终止股份减持计划及减持实施情况的告知

函》。王建军先生本次股份减持计划已实施完毕，李国平先生、李生平先生、肖

国中先生决定提前终止本次股份减持计划。

现将相关事项公告如下：

一、股东减持计划实施情况及提前终止股份减持情况的说明

（一）股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持日期
减持均价

（元/股）
减持股数（股） 减持比例

王建军
集中竞价

2022年6月6日 27.44 235,200 0.21%

2022年6月7日 27.55 130,900 0.12%

2022年6月24日 26.85 81,700 0.07%

2022年6月27日 27.53 55,000 0.05%

2022年6月28日 26.91 38,800 0.03%

2022年6月29日 27.35 28,300 0.02%

大宗交易 2022年6月29日 26.50 99,900 0.09%

肖国中 集中竞价 2022年6月6日 27.43 90,340 0.08%

李国平 集中竞价

2022年6月24日 26.52 32,700 0.03%

2022年6月27日 27.48 83,000 0.07%

2022年6月29日 27.43 1,400 0.0012%

李生平 集中竞价 2022年6月27日 27.45 211,100 0.19%

（二）股东本次减持前后持股情况

股东

名称

股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

王建军

合计持有股份 3,513,900 3.10% 2,844,100 2.51%

其中：无限售条

件股份

878,475 0.78% 208,675 0.19%

有限售条件股份 2,635,425 2.32% 2,635,425 2.32%

肖国中

合计持有股份 894,105 0.79% 803,765 0.71%

其中：无限售条

件股份

223,526 0.20% 133,186 0.12%

有限售条件股份 670,579 0.59% 670,579 0.59%

李国平

合计持有股份 1,142,033 1.01% 1,024,933 0.91%

其中：无限售条

件股份

285,508 0.25% 168,408 0.15%

有限售条件股份 856,525 0.76% 856,525 0.76%

李生平

合计持有股份 4,431,754 3.91% 4,220,654 3.72%

其中：无限售条

件股份

1,107,939 0.98% 896,839 0.79%

有限售条件股份 3,323,815 2.93% 3,323,815 2.93%

相关比例数据为四舍五入计算的结果，最终数据以中国证券登记结算公司为

准。

（三）提前终止股份减持计划的情况说明

董事、高级管理人员李国平先生、李生平先生、肖国中先生基于对公司未来

发展前景的信心和对公司价值以及当前市场环境的整体判断，结合自身资金需求

情况，决定提前终止本次股份减持计划。

二、其他相关情况说明

1、王建军先生、肖国中先生减持计划期间触发短线交易情形，其本人已上

报公司董事会，后续将根据相关政策法规执行。除此之外，李国平先生、李生平

先生、肖国中先生本次减持计划的实施与提前终止以及王建军先生本次减持计划

的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日，王建军先生、李国平先生、李生平先生、肖国中先

生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与预披

露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。

3、王建军先生、李国平先生、李生平先生、肖国中先生在公司《首次公开

发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出关于股份减持价格不得低于首次公

开发行价格的承诺，本次减持计划实施过程中，上述股东未出现违反上述承诺的

情形。

4、王建军先生、李国平先生、李生平先生、肖国中先生不属于公司控股股

东、实际控制人，本次减持计划的实施与提前终止不会导致公司控制权发生变更，

不会影响公司治理结构和持续性经营。

5、截至本公告披露日，王建军先生本次减持计划已实施完毕，李国平先生、

李生平先生、肖国中先生本次减持计划已提前终止。

三、备查文件

1、王建军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；

2、李国平先生出具的《关于提前终止股份减持计划及减持实施情况的告知

函》；

3、李生平先生出具的《关于提前终止股份减持计划及减持实施情况的告知

函》；

4、肖国中先生出具的《关于提前终止股份减持计划及减持实施情况的告知

函》。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2022年6月30日 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