公告编号：2022-023

证券代码：831516        证券简称：金科环保       主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

深 圳

市 爱

博 绿

环 保

科 技

有 限

公司

合计持

有股份

0 0% 6,060,606 8.50% 2022

年 6

月 27

日

大宗

交易

其中：无

限售股

份

0 0% 6,060,606 8.50%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

代 友

炼

合计持

有股份

9,452,540 13.26% 9,452,540 13.26%

其中：无

限售股

份

1,107,719 1.55% 1,107,719 1.55%

     有 8,344,821 11.71% 8,344,821 11.71%

公告编号：2022-023

限售股

份

王 学

林

合计持

有股份

3,864,103 5.42% 3,864,103 5.42%

其中：无

限售股

份

667,528 0.94% 667,528 0.94%

     有

限售股

份

3,196,575 4.48% 3,196,575 4.48%

龙敏 合计持

有股份

3,072,206 4.31% 411,600 0.58%

其中：无

限售股

份

3,072,206 4.31% 411,600 0.58%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

方 大

鹏

合计持

有股份

403,600 0.57% 403,600 0.57%

其中：无

限售股

份

403,600 0.57% 403,600 0.57%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

2022 年 6 月 27 日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易买入公司

股票 6,060,606 股，买入后的持股比例为 8.50%。同日，代友炼、王学林、龙敏、

方大鹏签署《解除<一致行动协议>的协议》，原一致行动关系解除。同时，代友

炼、王学林及深圳市爱博绿环保科技有限公司签署《一致行动协议》，约定通过

相同的意思表示按照挂牌公司《公司章程》，就有关公司经营发展的重大事项向

董事会、股东大会行使提案权和在相关董事会、股东大会上行使表决权时保持一

致；若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照

代友炼先生意见作出一致行动的决定。

本次交易前实际控制人及其一致行动人持有公司股份 16,792,449 股，占公

司总股本的 23.56%。本次买入后，实际控制人及其一致行动人持有公司股份

19,377,249 股，占公司总股本的 27.18%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 深圳市爱博绿环保科技有限公司

法定代表人 唐百通

实际控制人 唐百通

成立日期 2016 年 3 月 23 日

注册资本（单位：元） 15,657,895

住所/通讯地址
深圳市龙岗区坂田街道万科城社区新天下百瑞

达大厦 A座办公楼 6F610 室

经营范围

计算机软硬件的技术开发与销售；网络技术开

发；市场营销策划；信息咨询（不含人才中介服

务、证券保险、基金、金融业务及其它限制项目）；

仓储服务；从事广告业务；家电销售和租赁；国

内贸易；货物及技术进出口（不含专营、专控、

专卖商品）。许可经营项目：互联网信息服务业

务；废弃电器、电子产品回收处理服务；再生物

资、再生资源的技术开发及技术咨询与销售； 通

过互联网技术提供再生资源上门回收服务；废旧

物资、再生物资回收、分捡及销售与批发(危险

品除外)

公司类型 有限责任

股权结构

唐百通 3,100,264 股,占比 19.8%；天九共享智

慧企业服务有限责任公司 3,914,474 股,占比

25%；深圳市爱博绿投资咨询企业（有限合伙）

1,878,947 股,占比 12%；深圳市爱勃莉逆向供应

链合伙企业（有限合伙)6,764,210 股,占比

43.2%。

统一社会信用代码 91440300MA5D92ED8U

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 代友炼

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 湖北省荆州市沙市区公园路 7号 1栋 2门 202

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 王学林

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址
湖北省荆州市沙市区安心桥荆江村 6 组 7 栋 1

单元 601

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 龙敏

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 湖北省荆州市沙市区肖家纺医药公司宿舍

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 方大鹏

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址
湖北省荆州市沙市区太岳路南机宿舍 3栋 1单

元 602 室

是否属于失信联合惩戒对象

投资者基本情况详见公司于 2022 年 7月 1日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《湖北金科环保

科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2022-025 号）

二、 所涉及后续事项

2022 年 6 月 27 日，代友炼、王学林、深圳市爱博绿环保科技有限公司通过

协议方式，使得挂牌公司实际控制人之一致行动人发生变更，公司实际控制人及

其一致行动人由代友炼、王学林、龙敏、方大鹏变更为代友炼、王学林、深圳市

爱博绿环保科技有限公司。

以上人员在经营决策方面始终保持一致，一致行动人变更，不会对公司经营、

管理方面产生重大影响。代友炼、王学林、深圳市爱博绿环保科技有限公司通过

签订一致行动协议的方式成为一致行动人，作为一致行动人，将严格遵循公司章

程及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。上述变化对公司的人员独

立、资产完整、 财务独立将不会产生不利影响。本次变更后，公司实际控制人

仍为代友炼，一致行动人的变化不会导致公司实际控制人发生变更。公司一致行

动人变更后，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情况。

本次权益变动事项不涉及收购报告书、要约收购报告等文件。

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日  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