证券代码：002640            证券简称：*ST 跨境               公告编号：2022-056

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于股东减持公司股份超过 1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限

责任公司查询，获悉公司持股 5%以上股东徐佳东自 2021 年 6 月 24 日发布《股东关于被动

减持跨境通宝电子商务股份有限公司股份超过 1%的公告》后，截至目前累计减持公司股份

超过 1%，具体情况如下：

公司查询持股 5%以上股东徐佳东于 2021 年 6 月 23 日—2022 年 7 月 5 日期间减持股份

合计 16,410,643 股，占公司总股本的 1.05%。

一、股东股份变动情况

股份性质
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

合计持有股份 140,981,861 9.05 124,571,218 8.00

其中：无限售条件股份 7,569,450 0.49 121,107,218 7.77

     有限售条件股份 133,412,411 8.56 3,500,000 0.23

注：徐佳东先生曾任公司董事，于 2021 年 12 月 15 日届满至今已满 6 个月，其名下部分有限售条件股

份变更为无限售条件股份。

二、股东所作承诺、计划等情况

公司于 2021 年 5 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东存在被动减持公司股份风险的

减持预披露公告》（公告编号：2021-064），徐佳东因涉及债务纠纷，其个人名下股份存在被

司法强制执行、执行股权质押协议等被动减持的风险，自 2021 年 6月 14 日起三个月内，拟

被动减持不超过公司总股本的 3%。

公司于 2022 年 6 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东存在被动减持公司股份风险的

提示性公告》（公告编号：2022-054），徐佳东因涉及股权质押等债务纠纷，其个人名下股份

存在被司法强制执行、执行股权质押协议等被动减持的风险，自 2022 年 6 月 23 日起六个月

内，拟被动减持不超过公司总股本的 6%。

三、其他说明

公司查询获悉股东徐佳东股份变动超过 1%后，多次与徐佳东本人联系，由于未联系到

徐佳东本人，故公司根据查询结果予以披露。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

                                         跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                                二〇二二年七月七日