证券代码：688111           证券简称：金山办公         公告编号：2022-033

北京金山办公软件股份有限公司

5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次减持股东持股的基本情况

公司股东天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维

企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有

限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合

伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理

咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（以上简称“奇文 N 维”），合计持有公司股份 58,091,051 股，占公司总股本的

12.78%。上述股份全部为本公司首次公开发行前股份，并已于 2020 年 11 月 18

日起上市流通。

 减持计划的实施结果情况

2021 年 12 月 18 日，公司披露了《金山办公关于 5%以上股东减持股份计划

公告》（公告编号：2021-064），奇文 N 维拟通过询价转让、大宗交易、集中竞价

的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,155.60 万股，拟减持股份占公司总

股本的比例约为 2.51%。大宗交易减持期间为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 6 月

21 日；集中竞价减持期间为 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日。

2022 年 1 月 25 日，公司披露了《金山办公关于持股 5%以上股东减持达到

1%的提示性公告》（公告编号：2022-004），奇文 N 维持有公司股份比例从 12.99%

减少至 11.52%，该次权益变动后，奇文 N 维合计持有公司 53,091,051 股，占公

司总股本的 11.52%。同日披露了《金山办公 5%以上股东减持股份数量过半暨减

持进展公告》（公告编号：2022-005），奇文 N 维减持数量过半，合计减持股份数

量 5,810,000 股，合计减持占公司股份总数比例为 1.2603%。减持后其持有公司

股份数量为 53,091,051 股，占公司股份总数比例为 11.52%。

截至 2022 年 7 月 10 日，公司股东奇文 N 维已通过询价转让、大宗交易、

集中竞价的方式累计减持公司股份 6,645,655 股，占公司目前总股本的 1.44%。

截至目前，奇文 N 维本次减持计划已实施完毕，减持后其持有公司股份数量为

52,255,396 股，占公司股份总数比例为 11.33%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）

持股比

例

当前持股股份

来源

天津奇文一维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 2,441,550 0.53% IPO 前取得：

2,441,550 股

天津奇文二维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 1,302,550 0.28% IPO 前取得：

1,302,550 股

天津奇文三维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 3,119,800 0.68% IPO 前取得：

3,119,800 股

天津奇文四维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 9,367,798 2.03% IPO 前取得：

9,367,798 股

天津奇文五维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以上非第

一大股东

30,115,517 6.53% IPO 前取得：

30,115,517 股

天津奇文六维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 1,196,450 0.26% IPO 前取得：

1,196,450 股

天津奇文七维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 7,002,134 1.52% IPO 前取得：

7,002,134 股

天津奇文九维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 2,956,550 0.64% IPO 前取得：

2,956,550 股

天津奇文十维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）

5%以下股东 1,398,702 0.30% IPO 前取得：

1,398,702 股

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持方

式

减持价格区

间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股

数量（股）

当前持

股比例

天津奇文一维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

341,462 0.0741% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.00－

277.30

77,707,060.10 未完成：

198,538 股

2,100,088 0.46%

天津奇文二维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

153,908 0.0334% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.00－

277.42

35,328,056.40 未完成：

100,092 股

1,148,642 0.25%

天津奇文三维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

486,985 0.1056% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.00－

276.57

112,364,040.24 未完成：

337,015 股

2,632,815 0.57%

天津奇文四维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

1,095,478 0.2376% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.00－

277.42

257,176,399.87 未完成：

913,522 股

8,272,320 1.79%

天津奇文五维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

2,780,366 0.6031% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.03－

277.88

657,227,695.80 未完成：

2,481,634 股

27,335,151 5.93%

天津奇文六维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

118,143 0.02563% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.00－

275.94

27,492,966.81 未完成：

90,857 股

1,078,307 0.23%

天津奇文七维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

996,064 0.2161% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.00－

277.49

219,441,177.60 未完成：

316,936 股

6,006,070 1.30%

天津奇文九维 420,115 0.0911% 2022/1/11～ 其 他 方 180.00－ 97,327,113.36 未完成： 2,536,435 0.55%

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

2022/7/10 式 277.08  304,885 股

天津奇文十维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

253,134 0.0549% 2022/1/11～

2022/7/10

其 他 方

式

180.00－

276.92

58,174,230.94 未完成：

166,866 股

1,145,568 0.25%

注：减持方式中其他方式为询价转让、大宗交易、集中竞价方式减持。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日