国机精工股份有限公司

关于股东减持计划期限届满的公告

股东长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司一长城国泰一定增 1 号契约型私募投资基金保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

国机精工股份有限公司于2021年12月25日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-079)。公司股东长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司一长城国泰一定增1号契约型私募投资基金(以下简称"长城基金")计划在减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过13,142,166股,即不超过公司总股本的2.51%。

公司于2022年7月15日收到长城基金出具的《股份减持进展告知函》,截至目前,长城基金本次减持计划期限已届满。长城基金本次减持计划实施情况如下:

一、 股东减持情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价(元 /股)	减持数量 (股)	占总股本比 例
	集中竞价	2022年1月18日	13.29	100	0.0000%
	集中竞价	2022年1月24日	13.0738	385,450	0.0728%
	集中竞价	2022年1月26日	12.5829	109,100	0.0206%
	集中竞价	2022年1月27日	12.5798	190,100	0.0359%
长城基	集中竞价	2022年1月28日	12.4267	473,300	0.0894%
金	集中竞价	2022年2月7日	12.9115	1,044,600	0.1974%
	集中竞价	2022年2月8日	12.7955	1,120,000	0.2117%
	集中竞价	2022年2月9日	12.9322	544,800	0.1030%
	集中竞价	2022年2月10日	12.94	20,000	0.0038%
	集中竞价	2022年2月15日	12.2503	1,356,000	0.2563%

	集中竞价	2022年4月18日	10.63	100	0.0000%
	集中竞价	2022年4月29日	9.3211	673,100	0.1272%
	集中竞价	2022年5月5日	9.5747	475,000	0.0898%
	集中竞价	2022年5月9日	9.8178	521,600	0.0986%
	集中竞价	2022年5月10日	10.0402	1,708,400	0.3229%
	集中竞价	2022年5月11日	10.2355	499,800	0.0945%
	集中竞价	2022年5月16日	11.2098	1,365,000	0.2580%
	集中竞价	2022年5月17日	11.45	400	0.0001%
合计				10,486,850	1.9819%

二、 股东减持前后持股情况

	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
股东姓名		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本比 例(%)
长城基金	无限售条件股份	39,359,619	7.51	28,872,769	5.46

三、相关情况说明

- 1、长城基金本次减持符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
- 2、长城基金本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
- 3、本次减持后,长城基金仍为公司5%以上股份的股东,但不属于公司控股股东、实际控制人。

四、备查文件

1、长城基金出具的《股份减持进展告知函》 特此公告。

国机精工股份有限公司董事会 2022 年 07 月 18 日