岳阳兴长关于一致行动人中单个投资者减持至 5%以下的提示性公告

1

证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2022-039

岳阳兴长石化股份有限公司

关于一致行动人中单个投资者减持至 5%以下的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司（以下简称“兴长企服”）、

湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）为一致行动人，本次权

益变动系由于兴长集团减持股份，导致其持股低于 5%。

2、本次权益变动后，兴长集团持有公司 14,957,179 股，持股比例降至

4.9998884%；兴长集团及其一致行动人兴长企服合计持有公司 44,198,166 股，合

计持股比例降至 14.7745707%。

3、公司 2022 年限制性股票激励计划已完成首次 717.5 万股限制性股票的授予

登记，限制性股票将于 2022 年 7 月 20 日上市，公司总股本由 299,150,255 股增加

至 306,325,255 股。兴长集团减持后持有公司 14,957,179 股，占公司总股本（增

加后）的持股比例为 4.8827769%；兴长集团及其一致行动人兴长企服合计持有公

司 44,198,166 股，占公司总股本（增加后）的持股比例为 14.4285086%。

一、信息披露义务人基本情况

股东名称：湖南长炼兴长集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：1992 年 8 月 18 日

统一社会信用代码：9143060018620270X0

主要经营场所：湖南省岳阳市云溪区长岭

二、本次权益变动情况

公司于 2022 年 7 月 18 日收到兴长集团《关于减持岳阳兴长股份至 5%以下的

告知函》，兴长集团于 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 15 日期间，通过集中竞价

方式共计减持公司股份 739,614 股，约占公司总股本的 0.2472%，本次减持后，兴

长集团持有公司股份 14,957,179 股，持股比例降至 4.9998884%。

由于公司 2022 年限制性股票股权激励计划首次 717.5 万股限制性股票授予登

记已完成，公司总股本由 299,150,255 股增加至 306,325,255 股，兴长集团减持后

占公司总股本（增加后）比例为 4.8827769%。

股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持方式 减持期间 减 持 价 格 区间 （元/股）

兴长集团

739,614 0.2472% 集中竞价
2022年1月26日至

2022年7月15日
15.83

本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况

持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股）
占总股本比例

（股本增加前）

占总股本比例

（股本增加后）

15,696,793 5.25% 14,957,179 4.9998884% 4.8827769%

说明：公司于 2022 年 1 月 4 日披露了《第三大股东减持股份预披露公告》（公

告编号：2022-001），兴长集团计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日之

后的六个月内（2022 年 1 月 26 日-2022 年 7 月 26 日）通过深圳证券交易所系统以

集中竞价方式减持公司股份不超过 2,000,000 股(占公司总股本的 0.7%)。若此期

间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、

股权比例将相应调整。

三、本次权益变动前后，兴长集团及其一致行动人持股情况

股东名称

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量 持股比例(%) 持股数量
持股比例

(股本增加前)

持股比例

(股本增加后)

兴长企服 29,240,987 9.77% 29,240,987 9.77% 9.55%

兴长集团 15,696,793 5.25% 14,957,179 4.9998884% 4.8827769%

合计 44,937,780 15.02% 44,198,166 14.7745707% 14.4285086%

四、备查文件

1、 《关于减持岳阳兴长股份至 5%以下的告知函》

特此公告。

                               岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                          二〇二二年七月十九日