证券代码：003043        证券简称：华亚智能        公告编号：2022-038

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于公司股东减持公司股份计划数量过半的进展补充公告

股东韩旭鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司“）于 2022 年 7 月 19 日披

露《关于公司股东减持公司股份计划数量过半的进展公告》（公告编号：

2022-036），披露了韩旭鹏先生实施减持计划的相关进展情况。由于韩旭鹏先生

不熟悉股票软件操作系统，遗漏了部分股份的统计，现将减持的相关股份数量补

充如下：

一、原披露的股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数
占公司总

股本比例

韩旭鹏

集中竞价

交易

2022/05/31 59.86 10,000 0.0125%

2022/06/01 63.73 11,900 0.0149%

2022/06/02 65.79 10,700 0.0134%

2022/07/15 69.39 130,000 0.1625%

2022/07/18 73.59 150,700 0.1884%

合  计 N/A 70.77 313,300 0.3916%

韩旭鹏先生本次减持的股份，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持

有的公司股份，减持价格区间为 58.73 元/股-76.33 元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数
占总股本

比例
股数

占总股本

比例

韩旭鹏

合计持有股份 2,055,733 2.57% 1,742,433 2.18%

其中：

无限售条件股份
513,933 0.64% 200,633 0.25%

有限售条件股份 1,541,800 1.93% 1,541,800 1.93%

二、补充股份数量后的股东实际减持情况（补充数量部分以加粗字体显示）

1、股东实际减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数
占公司总

股本比例

韩旭鹏

集中竞价

交易

2022/05/31 59.86 10,000 0.0125%

2022/06/01 63.73 11,900 0.0149%

2022/06/02 65.79 10,700 0.0134%

2022/07/15 69.39 130,000 0.1625%

2022/07/18 73.59 150,700 0.1884%

2022/07/18 76.01 123,586 0.1545%

合  计 N/A 72.25 436,886  0.5461%

韩旭鹏先生本次减持的股份，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持

有的公司股份，减持价格区间为 58.73 元/股-76.33 元/股。

2、股东本次减持前后实际持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数
占总股本

比例
股数

占总股本

比例

韩旭鹏

合计持有股份 2,055,733 2.5697% 1,618,847  2.0236%

其中：

无限售条件股份
513,933 0.6424% 77,047  0.0963%

有限售条件股份 1,541,800 1.9273% 1,541,800 1.9273%

三、其他相关说明

除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，

公司董事会及韩旭鹏先生深表歉意。公司将进一步督促韩旭鹏先生熟悉操作系

统，认真汇总数据，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，合法、合规减

持并及时履行信息告知义务。

四、备查文件

1、韩旭鹏先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展情况的补充告知函》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日