证券代码：603388         证券简称：元成股份       公告编号：2022-054

元成环境股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日披露了《元

成环境股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告（公告编号：2022-

049）。经事后审查，因工作人员疏忽导致公告中竞价交易减持起始期间与持股 5%

以上股东长城资本管理有限公司－长城资本瑞鑫 4号集合资产管理计划（以下简

称“长城资本瑞鑫 4 号”）发来的《告知函》中存在差异，现更正如下：

更正前：

二、减持计划的主要内容

股东名称
计划减持数量

（股）

计划减持

比例
减持方式

竞价交易减持

期间

减持合理

价格区间

拟减持股份来

源
拟减持原因

长城资本

瑞鑫 4 号

不超过：

8,554,261 股

不超过：

3.00%

竞价交易减持，不超过：

2,851,420 股

大宗交易减持，不超过：

5,702,841 股

2022/7/14～

2022/10/10

按市场价

格

协议受让

自身资金需

求

注：

1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本次减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内

（2022/7/14～2022/10/10）进行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；

2、采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告之日后的 3 个月内（2022/6/22～

2022/09/19）进行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；

3、减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。

更正后：

二、减持计划的主要内容

股东名称
计划减持数量

（股）

计划减持

比例
减持方式

竞价交易减持

期间

减持合理

价格区间

拟减持股份来

源
拟减持原因

长城资本

瑞鑫 4 号

不超过：

8,554,261 股

不超过：

3.00%

竞价交易减持，不超过：

2,851,420 股

大宗交易减持，不超过：

5,702,841 股

2022/7/13～

2022/10/10

按市场价

格

协议受让

自身资金需

求

注：

1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本次减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内

（2022/7/13～2022/10/10）进行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；

2、采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告之日后的 3 个月内（2022/6/22～

2022/09/19）进行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；

3、减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不

便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披

露质量。

截至本公告披露日，持股 5%以上股东长城资本瑞鑫 4号已于 2022 年 7 月

13 日至 2022 年 7 月 14 日通过集中竞价方式减持 2,851,400 股，占公司总股本

的 0.999993%，持有公司股份比例从 7.01%减少至 6.01%。具体内容详见公司于

2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《元成环境股份有限公司关于持

股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告》（公告编号：2022-053）。本次股

东减持起始时间为减持计划公告之日起 15 个交易日后，符合相关规定。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日