证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2022-060

转债代码：118004         转债简称：博瑞转债

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医

药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对象

发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00

万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月

4 日至 2028 年 1 月 3 日。

公司控股股东、实际控制人袁建栋先生及其一致行动人钟伟芳女士合计配售

博瑞转债 1,731,940 张，占发行总量的 37.25%。

2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 14 日期间，袁建栋先生通过上海证券交易

所交易系统共计减持博瑞转债 650,000 张，占发行总量的 13.98%。具体内容详见

公司 2022 年 7 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《关于债券持有人减持公司

可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-059）。

2022 年 7 月 21 日，公司收到袁建栋先生及钟伟芳女士的通知，袁建栋先生

及其一致行动人钟伟芳女士于 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 21 日期间通过

上海证券交易所交易系统共计减持博瑞转债 1,081,940张，占发行总量的 23.27%。

具体变动情况如下：

持有人名称

本次减持前

持有数量

（张）

本次减持前

占发行总量

的比例

本次减持数

量（张）

本次减持后

持有数量

（张）

本次减持后

占发行总量

的比例

袁建栋 637,490 13.71% 637,490 0 0.00%

钟伟芳 444,450 9.56% 444,450 0 0.00%

合计 1,081,940 23.27% 1,081,940 0 0.00%

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日