公告编号：2022-070

证券代码：830809       证券简称：安达科技          主办券商：国信证券

贵州安达科技能源股份有限公司

关于董事、高级管理人员减持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日分别

接到公司董事罗寻先生、董事袁飏先生、副总经理季勇先生及副总经理兼董事会

秘书李建国先生的通知，上述人员于2022年7月20日至22日通过全国中小企业股

份转让系统减持公司股份，现将有关情况公告如下：

一、减持情况

1、减持人：董事罗寻、董事袁飏、副总经理季勇、副总经理兼董事会秘书

李建国

2、减持期间：2022 年 7 月 20 日-2022 年 7 月 22 日

3、减持目的：个人资金需求

4、减持方式：通过全国中小企业股份转让系统减持

5、本次减持情况以及减持前后持股明细

2022 年 7 月 20 日至 21 日，季勇先生通过全国中小企业股份转让系统以做

市交易方式，减持所持有的公司流通股 75,000 股；

2022 年 7 月 21 日，罗寻先生通过全国中小企业股份转让系统以做市交易方

式，分别减持所持有的公司流通股 70,000 股；

2022 年 7 月 21 日至 22 日，李建国先生通过全国中小企业股份转让系统以

做市交易方式，减持所持有的公司流通股 286,000 股；

2022 年 7 月 22 日，袁飏先生通过全国中小企业股份转让系统以做市交易方

式，分别减持所持有的公司流通股 12,550 股。

本次减持及持股详情如下：

姓名 职务
减持前持股

数量（股）

持 股比例

（%）

减持数量

（股）

减持后持股

数量（股）

持 股比例

（%）

罗寻 董事 283,800 0.0505 70,000 213,800 0.0381

袁飏 董事 50,200 0.0089 12,550 37,650 0.0067

季勇 副总经理 305,800 0.0545 75,000 230,800 0.0411

李建国
副总经理、

董事会秘书
1,166,000 0.2077 286,000 880,000 0.1567

合计 1,805,800 0.3216 443,550 1,362,250 0.2426

二、合法合规性

本减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》等法律、法规、部门规章，《公司章程》及其他有关规定的情况。

三、其它相关说明

1、罗寻先生、袁飏先生、季勇先生和李建国先生承诺，未来 12 个月内不再

转让公司股份；

2、本次减持完成后未导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的

治理结构及持续经营产生不利影响。

特此公告。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2022年7月22日