证券代码: 300040 证券简称: 九洲集团 公告编号: 2022-096

债券代码: 123089 债券简称: 九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于暂不提前赎回九洲转2的补充性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年7月19日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于不提前赎回"九洲转2"的议案》,公司董事会结合目前股价表现及可转债转股情况综合考虑,决定在2022年9月30日前,如公司触发"九洲转2"的赎回条款暂不行使"九洲转2"的提前赎回权利。具体内容详见公司于2022年7月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于暂不提前赎回九洲转2的提示性公告》(公告编号:2022-089)。

基于谨慎性原则及对投资者负责的态度,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券(征求意见稿)》规定,避免歧义,补充公告如下:公司决定在 2022 年 9 月 30 日前,如公司触发"九洲转 2"的赎回条款暂不行使"九洲转 2"的提前赎回权利,且以 2022 年 9 月 30 日后首个交易日重新计算,若"九洲转 2"再次触发赎回条款,届时再召开董事会审议是否行使"九洲转 2"的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十六日