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	特别提示：
	江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东钱永耀先生及其一致行动人江阴鑫源投资有限公司（以下简称“江阴鑫源”）、天津智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津智汇”）计划自本公告发布之日起15个交易日后至未来90天内，即2022年9月6日至2022年12月5日期间，以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过5,928,000股（占本公司总股本比例3%）。
	公司于近日收到股东钱永耀先生及其一致行动人江阴鑫源和天津智汇的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
	一、股东的基本情况
	截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下：
	二、本次减持计划的主要内容
	1、本次拟减持的原因：自身资金安排。
	2、股份来源：公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份、通过二级市场增持的股份。
	3、减持数量和比例：计划减持股份合计不超过5,928,000股，占本公司总股本比例3%。
	4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的90天内。
	5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。其中，采用集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，上述股东减持股份的总数不超过公司总股本的1%。采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，上述股东减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
	若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。
	6、价格区间：根据减持时的市场价格而定。
	三、相关承诺及履行情况
	截至本公告披露日，上述股东严格履行承诺，此项承诺已履行完毕。