证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-029

无锡航亚科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡航亚科技股份有限公司持

股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-028）。经查发现公告正文

中“二、减持计划的主要内容”披露的中国航发资产管理有限公司通过大宗交易

方式减持的减持期间有误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：

更正前：

注：上述股东通过大宗交易方式减持的，减持期间均为自本公告披露之日起

3个交易日后的六个月内，即 2022 年 8 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日。

更正后：

注：上述股东通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 3

个交易日后的六个月内，即 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日。

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，深

表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日