证券代码：300869     证券简称：康泰医学    公告编号：2022-056

债券代码：123151     债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告

董事兼高级管理人员郑敏，监事高瑞斌、李学勇、陈克权、杨波、吕扬，高级

管理人员刘振红保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月

26 日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告

编号:2022-006），拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内通过集中竞

价交易或大宗交易方式减持公司股份，其中，董事兼高级管理人员郑敏拟减持公司

股份不超过 270,000 股；监事高瑞斌拟减持公司股份不超过 500,000 股，监事李学

勇、陈克权、杨波、吕扬拟通过绥芬河市康泰投资股份有限公司（以下简称“康泰

投资”）减持其间接持有的本公司股份不超过 277,200 股；高级管理人员刘振红拟

减 持 公 司 股 份 不 超 过 240,000 股 。 上 述 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述减持计划期限内，公司按照相关规定于 2022 年 3 月 15 日披露了《关于部

分董事、监事、高级管理人员股份减持计划减持数量过半及部分董事减持计划提前

终止的公告》（公告编号：2022-017）。于 2022 年 5 月 25 日披露了《关于部分间

接持股监事股份减持计划进展情况暨减持时间过半的公告》（公告编号：2022-040）。

近日，公司收到郑敏、高瑞斌、李学勇、陈克权、杨波、吕扬、刘振红分别出

具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划时间

已届满，现将减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

(一）直接持股股东减持计划实施情况

股东名

称

减持

方式
减持期间

减持价格区间

（元/股）

减持数量

（股）

占总股

本的比

例（%）

减持股份

来源

郑敏
集中

竞价
2022/2/28-2022/3/14 38.39～42.04 250,000 0.0622 公司首次

公开发行

股票并上

市前取得

的股份

高瑞斌
集中

竞价
2022/3/3-2022/3/11 41.01～41.70 404,850 0.1008

刘振红
集中

竞价
2022/3/3-2022/3/14 40.52～42.20 120,000 0.0299

（二）通过康泰投资间接持股监事减持情况

股东名称
间接持有人

姓名
减持方式 减持期间

减持数量

 (股）

占总股本的比

例（%）

康泰投资

李学勇

通过康泰投

资间接减持

2022/3/3～

2022/7/21

38,416 0.0096

陈克权 59,759 0.0149

杨波 64,027 0.0159

吕扬 25,611 0.0064

合计 187,813 0.0467

（三）直接持股股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

郑敏

合计持有股份 1,115,876 0.2777 865,876 0.2155

其中：无限售条件股份 278,969 0.0694 28,969 0.0072

      有限售条件股份 836,907 0.2083 836,907 0.2083

高瑞斌

合计持有股份 2,035,752 0.5067 1,630,902 0.4059

其中：无限售条件股份 508,938 0.1267 104,088 0.0259

      有限售条件股份 1,526,814 0.3800  1,526,814 0.3800

刘振红
合计持有股份 964,276 0.2400  844,276 0.2101

其中：无限售条件股份 241,069 0.0600  121,069 0.0301

      有限售条件股份 723,207 0.1800  723,207 0.1800

（四）通过康泰投资间接持股监事减持前后持股情况

股东名称
间接持有

人姓名

本次减持前间接持有股份 本次减持后间接持有股份

股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

康泰投资

李学勇 226,800 0.0564  188,384 0.0469

陈克权 352,800 0.0878  293,041 0.0729

杨波 378,000 0.0941  313,973 0.0781

吕扬 151,200 0.0376  125,589 0.0313

合计 1,108,800 0.2760  920,987 0.2292

注：1、截至本公告披露日，公司总股本为 401,796,800 股。

2、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、本次减持实施期间，未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范

运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、本次减持的董事、监事、高级管理人员均不属于公司控股股东、实际控制人，

本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持

续性经营。

3、截至本公告披露日，董事兼高级管理人员郑敏，监事高瑞斌、李学勇、陈克

权、杨波、吕扬，高级管理人员刘振红本次减持计划实施期限已届满，上述股份减

持实施情况严格遵守预披露的减持计划，与原披露的意向、承诺及减持股份计划一

致。

三、备查文件

1、郑敏、高瑞斌、李学勇、陈克权、杨波、吕扬、刘振红分别出具的《关于减

持计划实施完毕的告知函》

特此公告。

  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

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