证券代码：300260           证券简称：新莱应材         公告编号：2022-040

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

关于股东提前减持股份说明致歉及股东股份性质的提示性公告

公司董事、股东厉善君先生；副总经理、股东厉善红先生；股东厉彦雷先

生、股东厉彦霖先生；股东临沂卓大资产管理中心（有限合伙）；股东临沂润

商资产管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为5,101,999股，占公司股本总数的2.2519%，

上市流通日期为2022年8月30日。

2、本次承诺到期实际增加可上市流通股数量为3,316,224，占公司股本总数

的1.4637%。

一、股东承诺及履行情况

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10日召

开的公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议

案》，同意公司以现金方式购买厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大资

产管理中心（有限合伙）(以下简称“临沂卓大”)、临沂润商资产管理中心（有限

合伙）(以下简称“临沂润商”)、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司持有的山东碧海

包装材料有限公司（以下简称“山东碧海”）100%股权，参照2017年12月31日

山东碧海的评估值，股权转让款为2.6亿元。2018年4月12日，莒南县市场监督管

理局核准了山东碧海的股东变更，并换发《营业执照》（统一社会信用代码：

91371327679247594P），截止2018年4月13日已支付全部股权转让款。

公司于2018年3月29日披露的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资

产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）中对本次交易对

方陈述及保证的部分内容为：厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大及临

沂润商承诺，自山东碧海股权交割之日起12个月内，应将其收到的股权转让款中

的8,000万元购买上市公司股票，其中：（1）临沂润商和临沂卓大将本次合计取

得的交易作价用于二级市场购买；（2）剩余部分（即：8,000万元减去临沂润商

和临沂卓大本次合计取得的交易作价）由厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖按照

其在股权交割前各自持有标的公司出资额占厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖合

计持有标的公司出资额的比例分配其应享有的对价并购买上市公司股票。且上述

各方承诺上述购买上市公司的股票将在最后购买上市公司股票之日起进行锁定，

锁定期为4年，在上述锁定期内，不得转让和质押该等股票（因履行本协议约定

的涉及业绩承诺补偿的转让和质押情形除外），且由于上市公司送红股、转增股

本等原因增持的上市公司的股票（如有）的，亦应遵守上述锁定期的安排。

厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大及临沂润商为一致行动人，上

述各股东之间的关系为：厉善君、厉善红为兄弟关系；厉善君、厉彦雷为父子关

系；厉善红、厉彦霖为父子关系；临沂卓大为山东碧海员工持股平台，为厉善红

实际控制企业；临沂润商为山东碧海员工持股平台，为厉善君实际控制企业。所

以上述各股东构成一致行动关系，为一致行动人。

厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大及临沂润商自其收到股权转让

款日至 2018 年 8 月 29 日，上述各方购买的股份明细如下：

序号 股东名称 购买数量（股） 购买金额（元） 持股比例

1 厉善君 958,900 15,533,586.59 0.4232%

2 厉善红 11,060,000 158,082,400. 00 4.8817%

3 厉彦雷 247,000 3,998,667.95 0.1090%

4 厉彦霖 222,800 3,600,733.89 0.0983%

5 临沂卓大 1,321,192 20,553,100.92 0.5832%

6 临沂润商 1,358,307 20,537,897.40 0.5995%

 合计 15,168,199 221,203,901.40 6.6950%

注：上表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。

上述股东中，厉善君、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大及临沂润商按照《草案》

中承诺的内容购买股票并锁定至2022年8月29日，该部分股票将于2022年8月30

日可上市流通。厉善红购买的股份中部分是需要按照《草案》中承诺的内容锁定

4年，部分不包含在此承诺的锁定股之中，具体明细如下：

厉善红持股中需要锁定4年的部分：购买金额为8,000万扣除厉善君、厉彦雷、

厉彦霖、临沂卓大及临沂润商已购买的金额，即15,776,013.25元，该部分购买金

额对应的股份数量为：1,066,600股。该部分股份锁定至2022年8月29日，并于2022

年8月30日可上市流通。

截至本公告披露日，股东厉善君、厉善红、厉彦霖、临沂卓大及临沂润商严

格履行上述承诺；股东厉彦雷出现了违反承诺减持公司股份的情形。

二、股东厉彦雷提前减持股份的说明与致歉

公司股东厉彦雷，自2022年1月19日至2022年6月2日，通过集中竞价方式卖

出其持有的公司股份共计72,800股，成交均价40.41元/股，成交金额2,941,978元，

其减持行为未履行上述承诺。

股东厉彦雷本次违反承诺减持公司股份的原因，主要是其对相关法规不熟

悉，在其从上市公司的全资子公司山东碧海离职后认为其名下的股份是能卖的，

加上因个人债务需要紧急筹集资金，其本人对其证券账户的公司股票进行了卖出

操作，其卖出的资金全部用于归还个人债务。厉彦雷就本次股份减持行为向广大

投资者致以诚挚的歉意，表示今后会严格遵守法律法规、规范性文件及承诺，避

免发生违规事项。公司将继续督促并要求其切实履行相关承诺，同时公司将再次

提醒相关股东认真学习相关减持规定，严格规范买卖公司股票的行为，切实履行

相关承诺，避免类似事件再次发生。

三、股东股份性质的提示

上述承诺到期后，新增限售股上市流通数量为5,101,999股，占公司股本总数

的2.2519%，可上市流通的日期为2022年8月30日。又因厉善君先生为公司董事，

厉善红先生为公司副总经理，其二人持有的部分股份受到高管锁股的限制，上述

承诺到期后，厉善君先生实际增加可上市流通的股份数量为239,725股，厉善红

先生实际加可上市流通的股份数量为0股。即上述承诺到期后，实际增加可上市

流通股数量为3,316,224股，占公司股本总数的1.4637%。

厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大及临沂润商上述承诺到期前后

持有的股份数量及股份性质明细如下表：

股东名称 股份性质

承诺到期前持有股份 承诺到期后持有股份

股数 占总股本比

例

股数 占总股本

比例 （股） （股）

厉善君

合计持有股份 958,900 0.4232% 958,900 0.4232%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 239,725 0.1058%

     有限售条件股份 958,900 0.4232% 719,175 0.3174%

厉善红

合计持有股份 8,360,000 3.6900% 8,360,000 3.6900%

其中：无限售条件股份 2,090,000 0.9225% 2,090,000 0.9225%

     有限售条件股份 6,270,000 2.7675% 6,270,000 2.7675%

厉彦雷

合计持有股份 174,200 0.0769% 174,200 0.0769%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 174,200 0.0769%

     有限售条件股份 174,200 0.0769% 0 0.0000%

厉彦霖

合计持有股份 222,800 0.0983% 222,800 0.0983%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 222,800 0.0983%

     有限售条件股份 222,800 0.0983% 0 0.0000%

临沂卓大

合计持有股份 1,321,192 0.5832% 1,321,192 0.5832%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 1,321,192 0.5832%

     有限售条件股份 1,321,192 0.5832% 0 0.0000%

临沂润商

合计持有股份 1,358,307 0.5995% 1,358,307 0.5995%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 1,358,307 0.5995%

     有限售条件股份 1,358,307 0.5995% 0 0.0000%

注：上表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日