证券代码: 002157 证券简称: 正邦科技 公告编号: 2022—160

债券代码: 112612 债券简称: 17 正邦 01

债券代码: 128114 债券简称: 正邦转债

# 江西正邦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持数量过半的进展公告

公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 16 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-128),公司控股股东正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团")及其一致行动人江西永联农业控股有限公司(以下简称"江西永联")拟自该公告披露之日起 15 个交易日之后的六个月内以集中竞价交易合计减持不超过 6,362 万股(即不超过公司总股本的 2%)。

公司于近日收到控股股东正邦集团及其一致行动人江西永联出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。自控股股东及其一致行动人实施减持计划以来,减持计划的减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将正邦集团及其一致行动人江西永联的减持计划实施进展情况公告如下:

### 一、股东减持情况

股东名称	减持方 式	减持日期	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2022.8.8	5.77	4,480,000	0.141%

	集中竞价	2022.8.15	5.77	1,844,400	0.058%
正邦集团	集中竞价	2022.8.16	5.84	3,306,318	0.104%
	集中竞价	2022.8.17	5.92	546,798	0.017%
	集中竞价	2022.8.19	5.84	2,590,100	0.081%
	集中竞价	2022.8.31	6.03	2,113,700	0.066%
	小计		-	14,881,316	0.468%
	集中竞价	2022.8.8	5.77	4,020,000	0.126%
江西永联	集中竞价	2022.8.15	5.77	155,600	0.005%
	集中竞价	2022.8.16	5.85	3,781,100	0.119%
	集中竞价	2022.8.17	5.92	1,373,600	0.043%
	集中竞价	2022.8.18	5.78	51,422	0.002%
	集中竞价	2022.8.19	5.83	4,951,745	0.156%
	集中竞价	2022.8.31	6.01	3,499,600	0.110%
	小计		_	17,833,067	0.561%
合计			_	32,714,383	1.028%

注: 以上数据如有误差,均是由四舍五入造成的

本次减持股份来源为首发前股份、非公开发行股份、二级市场集中竞价增持股份。

公司于 2022 年 8 月 9 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《简式权益变动报告书》,截至 2022 年 8 月 8 日,公司控股股东及其一致行动人持有公司股份 1,477,630,198 股,持股比例为 46.45%。

## 二、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
股东名称	股份性质	持股数量 (股)	占总股 本比例	持股数量 (股)	占总股本 比例
正邦集团有限公司	合计持有股份	722,036,855	22.70%	702,455,539	22.08%
	其中: 无限售条件 股份	419,363,155	13.18%	398,504,172	12.53%
	有限售条件股份	303,951,367	9.56%	303,951,367	9.56%
江西永联农业 控股有限公司	合计持有股份	653,277,626	20.54%	633,721,559	19.92%
	其中: 无限售条件 股份	501,301,943	15.76%	481,745,876	15.14%
	有限售条件股份	151,975,683	4.78%	151,975,683	4.78%
共青城邦鼎投	合计持有股份	75,987,841	2.39%	75,987,841	2.39%

资有限公司	其中:无限售条件 股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	75,987,841	2.39%	75,987,841	2.39%
四川海子投资	合计持有股份	29,945,000	0.94%	29,945,000	0.94%
管理有限公司 一海子盈祥 2	其中: 无限售条件 股份	29,945,000	0.94%	29,945,000	0.94%
号私募证券投 资基金 林印孙	有限售条件股份	-	-	-	-
	合计持有股份	3,635,203	0.11%	3,635,203	0.11%
	其中:无限售条件 股份	908,801	0.03%	908,801	0.03%
林峰	有限售条件股份	2,726,402	0.09%	2,726,402	0.09%
	合计持有股份	1,637,673	0.05%	1,637,673	0.05%
	其中:无限售条件 股份	409,418	0.01%	409,418	0.01%
李太平	有限售条件股份	1,228,255	0.04%	1,228,255	0.04%
	合计持有股份	10,000	0.00%	10,000	0.00%
	其中: 无限售条件 股份	10,000	0.00%	10,000	0.00%
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	_	1,486,530,198	46.73%	1,447,392,815	45.50%

- 注: 1、以上数据如有误差,均是由四舍五入造成的;
- 2、本次变动前持有股份数量为本次减持计划开始实施之目前一日即 2022 年 8 月 7 日持有的公司股份数量。
- 3、除集中竞价减持外,正邦集团及江西永联于 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 31 日分别通过大宗交易方式减持公司股份 4,700,000 股、1,723,000 股。

## 三、其他相关说明

1、公司控股股东正邦集团及其一致行动人江西永联本次减持计划的实施严格遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,依法依规减持公司股份。

- 2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与此前已 披露的持股意向、承诺、减持计划一致。
- 3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
- 4、截至目前,正邦集团及其一致行动人江西永联已披露的减持计划尚未实施完毕,公司后续将按照法律法规的规定及时披露股份减持计划实施的进展情况。

### 四、备查文件

1、《关于减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月三日