# 北京旋极信息技术股份有限公司

# 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"旋极信息")于2022年 9月8日发布《关于公司控股股东、实际控制人被动减持股份的预披露公告》,截 至2022年9月19日,陈江涛先生被动减持已完成,根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定,现公告如下:

### 一、股东被动减持实施情况

#### 1、股东被动减持股份情况

陈江涛先生共减持股份2,000,000股,占公司总股本的0.12%,具体如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持股数 (股)	减持均价	占总股本比例
陈江涛	集中竞价交易	2022-09-14	1,200,000	3.60	0.07%
陈江涛	集中竞价交易	2022-09-15	800,000	3.49	0.05%

#### 2、本次股份被动减持前后变动情况

股东名称	股份性质	本次变动	力前	本次变动后
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
陈江涛	无限售条件流 通股	265,530,423	15.37%	263,530,423	15.25%

### 二、其他说明

- 1、本次发生的被动减持系司法强制执行,并非陈江涛先生主观故意行为, 陈江涛先生将加强与债权人沟通,尽可能杜绝此类事情的再次发生。
- 2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022年9月19日