证券代码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证券简称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润智控
公告编号：2022
073

 科润智能控制股份有限公司

关于股东减持股份计划公告

的更正公告

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22

日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《股东减持

股份计划公告》（公告编号：2022-072）。公司现更正如下：

一、 更正事项的具体内容：

更正前：

股东名

称

计划减持

数量（股）

计划减

持比例

减持方

式

减持期

间

减持价

格区间

拟减持

股份来

源

拟减持

原因

浙江如

山汇鑫

创业投

资合伙

企业

（有限

合伙）

不高于

3,581,700

不高于

2.0000%

大宗交

易

公告后

3 个交

易日后

的 3个

月内

依据减

持时市

场价格

及交易

方式确

定

北交所

上市前

取得

（含权

益分派

转增

股）

自身资

金需要

更正后：

股东名

称

计划减持

数量（股）

计划减

持比例

减持方

式

减持期

间

减持价

格区间

拟减持

股份来

源

拟减持

原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

浙江如

山汇鑫

创业投

资合伙

企业

（有限

合伙）

不高于

3,581,700

不高于

2.0000%

大宗交

易

公告后

30个交

易日后

的 3个

月内

依据减

持时市

场价格

及交易

方式确

定

北交所

上市前

取得

（含权

益分派

转增

股）

自身资

金需要

二、 其他情况说明

除上述更正外，原《股东减持股份计划公告》的内容保持不变。

更正后的内容详见 2022 年 9 月 22 日公司在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的《股东减持股份计划公告）（更正后）》

（公告编号：2022-074）

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

2022年 9 月 22日