证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代码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证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简称：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陇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公告编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2022
058

西陇科学股份有限公司

关于实际控制人股份补充质押暨延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）收到实际控制

人通知，获悉黄伟鹏先生、黄少群先生将其所持有的部分公司股份近期办理了补

充质押和延期购回，具体事项如下：

 一、本次股份补充质押基本情况

股东名

称

是否为控

股股东或

第一大股

东及其一

致行动人

本次质押股

份数量

（万股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

是否

为限

售股

是否

为补

充质

押

质押

起始

日

质押

到期

日

质权人
质押

用途

黄伟鹏 是 495.3 8.643% 0.846% 是 是

2022

年 9 月

27 日

2023

年 9 月

28 日

华鑫证券

有限责任

公司

补充

质押

黄少群 是 739.11 9.921% 1.263% 是 是

2022

年 9 月

27 日

2023

年 9 月

28 日

华鑫证券

有限责任

公司

补充

质押

合计  1234.41 9.365% 2.109%

二、本次股份质押延期购回情况

股东名

称

是否为控股

股东或第一

大股东及其

一致行动人

本次延

期购回

数量

（万

股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

是否

为限

售股

质押起始

日

质押到期

日

本次延

期回购

到期日

期

质权人
质押

用途

黄少群 是 1705.99 22.899% 2.915% 否
2017 年 6

月 14 日

2022 年 9

月 28 日

2023 年

9 月 28

日

华鑫证券

有限责任

公司

质押

延期

购回

黄少群 是 1000 13.423% 1.709% 是

2017 年

10 月 19

日

2022 年 9

月 28 日

2023 年

9 月 28

日

华鑫证券

有限责任

公司

质押

延期

购回

黄少群 是 650 8.725% 1.111% 是

2017 年

11 月 8

日

2022 年 9

月 28 日

2023 年

9 月 28

日

华鑫证券

有限责任

公司

质押

延期

购回

黄伟鹏 是 684 11.935% 1.169% 是
2017 年 8

月 8 日

2022 年 9

月 28 日

2023 年

9 月 28

日

华鑫证券

有限责任

公司

质押

延期

购回

黄伟鹏 是 1280 22.335% 2.187% 是
2017 年 8

月 10 日

2022 年 9

月 28 日

2023 年

9 月 28

日

华鑫证券

有限责任

公司

质押

延期

购回

黄伟鹏 是 850 14.832% 1.452% 是
2017 年 9

月 11 日

2022 年 9

月 28 日

2023 年

9 月 28

日

华鑫证券

有限责任

公司

质押

延期

购回

合计  6169.99 46.810% 10.543%

三、股东持有的股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：

股

东

名

称

持股数量
持股比

例

累计被质

押数量

合计占其

所持股份

比例

合计占

公司总

股本比

例

已质押股份情况 未质押股份情况

已质押股份

限售和冻结

合计数量

占已质

押股份

比例

未质押股份

限售和冻结

合计数量

占未质

押股份

比例

黄

少

群

74,500,000
12.730

%
45,231,000 60.713% 7.729% 27,226,000 60.193% 28,649,000 97.882%

黄

伟

鹏

57,308,416 9.793% 31,323,000 54.657% 5.352% 31,323,000 100% 19,483,212 74.977%

黄

伟

波

50,380,956 8.609% 14,460,000 28.701% 2.471% 14,460,000 100% 35,474,592 98.757%

黄

侦

杰

15,247,500 2.605% 0 0.000%  0   0 11,435,625 75%

黄

侦

凯

6,432,625 1.099% 0 0.000%  0 0 6,432,544 100%

合

计

203,869,49

7

34.837

%
91,014,000 44.643%

15.552

%
73,009,000 80.217% 101,474,973 89.916%

注1：小数点末尾差异为四舍五入结果。

注2：已质押股份限售股和未质押股份限售股限售原因系因担任董事、高管职务而锁定。

四、其他情况

本次业务系股东根据个人资金安排，对前期已质押股份办理延期购回和补充

质押，不涉及新增融资。截至本公告披露日，黄少群先生、黄伟鹏先生及其一致

行动人具备履约能力。本次质押股份不存在平仓风险，也不会对上市公司生产经

营及公司治理造成影响。公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时做好相关

信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司董监高每日持股变动明细；

2、股票质押式回购交易业务交易协议书。

西陇科学股份有限公司

董事会

                      2022 年 9 月 29 日