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中诚信国际关于关注上海复星高科技(集团)有限公司

近期资产出售事项的公告

上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”或“公司”）发

行的“18 复星 05”、“20 复星 02”、“20 复星 03”、“20 复星 04”、“21 复星 02”、

“21 复星 05”、“21 复星 06”和“22 复星 01”由中诚信国际信用评级有限责任

公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

近期，公司控股子公司上海复星医药（集团）股份有限公司、上海豫园旅游

商城（集团）股份有限公司和海南矿业股份有限公司以及参股公司等陆续发布公

司及其控股层面平台公司股份减持计划和股权协议转让等公告。同时，中诚信国

际关注到，2022 年 10 月 20 日，公司发布《关于拟出售资产事项的公告》称 2022

年 10 月 14 日，江苏沙钢集团有限公司（作为买方）与公司及其下属子公司上海

复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）、上海复星工业技术发展有限公

司（以下简称“复星工发”）（作为卖方）签订《投资框架协议》。买方有意向以

不超过 160 亿元（意向交易价格将视尽职调查情况进一步协商确定）收购卖方

持有的南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京南钢”）60%股权1。目前双

方签署的《投资框架协议》为意向协议，此次资产出售事项尚需南京南钢的另一

1 其中公司、复星产投和复星工发分别持有南京南钢 30%、20%和 10%的股权，目前南京南钢系公司合营公司。截至 2021 年末，南京南钢总资产

693.88 亿元，净资产 331.84 亿元；2021 年实现营业总收入 776.14 亿元，净利润 46.96 亿元；同期对公司贡献投资收益为 19.66 亿元。

方股东南京钢铁集团有限公司放弃优先受让权及反垄断局经营者集中审查（如

需），正式协议的后续签订仍需卖方双方内部决策程序通过。

中诚信国际认为，尽管公司对参控股公司股份减持和股权协议转让事项已

获得部分回款，若后续按计划陆续实施以及顺利完成出售南京南钢股权事项，所

得款项回收或将对公司流动性形成一定补充，但其所持资产和未来可获得的投

资收益将随着投资退出有所减少，并且考虑到公司未来 6 个月内多期债券合计

逾 100 亿元陆续到期兑付或面临回售，中诚信国际将持续关注南京南钢出售事

项进展，所持股权减持和转让实施进度，公司有息债务接续、偿还事项的落实和

资金安排情况；同时关注公司日常经营、再融资及偿债能力的变化情况，并将与

公司保持密切沟通，及时评估上述事项对其整体信用状况的影响。
特此公告

                         中诚信国际信用评级有限责任公司

                                              二〇二二年十月二十五日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