证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2022-087

广州毅昌科技股份有限公司

关于相关主体出具特定期间不存在减持情况或减持计划

承诺函的公告

广州毅昌科技股份有限公司于近日收到熊海涛女士、高金技术产

业集团有限公司及高金富恒集团有限公司分别出具的《关于特定期间

不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人/公司及本人/公司控制的企业在广州毅昌科技股份有限

公司本次非公开发行董事会决议日（2022 年 7 月 15 日）前六个月至

本承诺函出具之日不存在通过任何方式减持广州毅昌科技股份有限

公司股票的情形，亦不存在已公告或未公告减持广州毅昌科技股份有

限公司股票计划的情形。

2、本人/公司及本人/公司控制的企业自本承诺函出具之日至广州

毅昌科技股份有限公司本次发行完成后六个月内不通过任何方式减

持所持有的广州毅昌科技股份有限公司股票，亦不筹划、制定或公告

关于广州毅昌科技股份有限公司股票的减持计划。”

特此公告。

                        广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                2022 年 10 月 28 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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