证券代码：600428            证券简称：中远海特          公告编号：2022-064

中远海运特种运输股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动为前海开源基金管理有限公司管理的“前海开源定增 11 号资产

管理计划”（以下简称“前海开源”）履行减持股份计划。

 本次权益变动后，前海开源持有中远海运特种运输股份有限公司（以下简称

“公司”）股份比例为 4.9999982%。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2022 年 4 月 26 日披露了《中远海运特种运输股份有限公

司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2022-021），

前海开源本次减持计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公

司股份不超过 107,332,538 股，不超过公司总股本的 5%。其中，在任

意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过

公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股

本的 2%。前海开源本次减持计划期间为 2022 年 5 月 20 日至 2022 年

11 月 15 日。

2022 年 8 月 18 日，公司披露了《中远海运特种运输股份有限公

司关于持股 5%以上股东减持 1%暨减持股份进展公告》（公告编号：

2022-048）及《简式权益变动报告书》，前海开源通过集中竞价方式累

计减持公司股份 21,466,500 股，本次减持后，前海开源持有公司股份

比例从 6.63%减少至 5.63%，减持股份总数占公司股份总数的 1%，且已

达到本次减持计划拟通过集中竞价减持数量的一半。

公司于 2022 年 10 月 26 日收到持股 5%以上股东前海开源出具的

《告知函》和《简式权益报告书》。自 2022 年 8月 24 日至 2022 年 10

月 25 日，前海开源通过集中竞价减持公司股份 13,437,700 股，占公

司总股本 0.63%。减持过后前海开源所持公司股份 107,332,499 股，占

公司总股本的 4.9999982%。本次权益变动情况如下：

（一）信息披露义务人基本情况

名称
前海开源基金管理有限公司（代“前海开源定增 11 号资产管

理计划”）

统一社会信用代码 914403000614447214

注册资本 人民币 2亿元

注册地址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳

市前海商务秘书有限公司）

法定代表人 李强

经营范围
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的其他业务

（二）前海开源权益变动具体情况

减持期间 减持方式 减持数量 减持比例

2022/8/24～2022/10/25 集中竞价交易 13,437,700 0.63%

合计 集中竞价交易 13,437,700 0.63%

（三）本次权益变动前后，前海开源拥有公司权益的股份情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股）
占总股

本比例
股数（股）

占总股本比

例

前海开源定增 11

号资产管理计划

无限售

流通股 120,770,199 5.63% 107,332,499 4.9999982%

二、所涉及后续事项

（一）前海开源不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变

动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

（二）前海开源已按规定就本次权益变动事项编制简式权益变动

报告书，涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公

司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变

动报告书》。

（三）截止本公告披露日，前海开源仍在其最近一次披露的减持

计划实施期间内，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，

督促其遵守股东减持股份的有关规定并及时履行信息披露义务，敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二二年十月二十八日