证券代码：600615        证券简称：丰华股份        公告编号：临 2022-76

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持达到 1%

的提示性公告

本公司持股 5%以上股东谢显及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容

真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

 本次权益变动属于持股 5%以上股东及其一致行动人通过集中竞价交易

方式减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 14.88%减少

至 13.88%。

一、谢显及其一致行动人持有公司股票情况概述

2021 年 7 月 27 日，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

股东谢显、董优群、董优珍、舟山市益鑫财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下

简称“舟山益鑫”）披露简式权益变动报告书，截至该报告签署日，公司股东谢

显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4户一致行动人通过二级市场集合竞价合计持

有公司股票 15,109,911 股，占公司总股本的 8.04%。2022 年 1 月 4 日，股东谢

显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4户一致行动人披露简式权益变动报告书补充

更正公告称，一致行动关系人由谢显、董优群、董优珍、舟山益鑫 4 人（户）补

充增加为谢显、董优群、董优珍、舟山益鑫、励海能、唐海盛、金禄梅、张鹦鹦、

孙秀慧、俞小辉、曹燕红、茅静静、乐要妹、冯星、夏纳、谢益、舟山市长流走

源财务咨询有限公司（以下简称“舟山长流”）17 人（户）（以下合称“谢显

及其一致行动人”），截至该报告签署日，谢显及其一致行动人通过二级市场集

合竞价合计持有公司股票 27,985,213 股，占公司总股本的 14.88%。2022 年 3

月 1 日至 3月 10 日期间，股东金禄梅减持 200 股，截至 2022 年 3 月 10 日，谢

显及其一致行动人合计持有公司股票 27,985,013 股，占公司总股本的 14.88%。

谢显及其一致行动人所持有的股票均通过二级市场集中竞价交易取得，且谢

显及其一致行动人未在公司担任董监高，不是公司控股股东或实际控制人，本次

减持公司股份不适用减持新规及窗口期股票买卖相关限制。谢显及其一致行动人

作为公司持股 5%以上的股东，鉴于其最后一次买卖公司股票的时间已超过 6个

月，其受上海证券交易所公开谴责处分已满 3个月，本次减持公司股票不构成短

线交易，也不违反其他法律法规，但应当严格遵守《证券法》第六十三条的相关

规定，及时告知公司减持进展并履行相应的信息披露义务。

二、本次权益变动基本情况

公司于 2022 年 11 月 7 日收到谢显及其一致行动人《关于谢显及其一致行动

人减持丰华股份股票达到 1%的告知函》，谢显及其一致行动人于 2022 年 9 月 23

日-11 月 7 日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,880,000 股，占公司总

股本的 1%。

本次权益变动明细如下：

股东名

称
变动方式 变动日期 股份种类

减持股数

（股）

减持

比例

茅静静 集中竞价交易 2022/9/23-11/4 人民币普通股 490,000 0.26%

夏纳 集中竞价交易 2022/11/2-11/7 人民币普通股 451,400 0.24%

乐要妹 集中竞价交易 2022/9/26-11/4 人民币普通股 500,000 0.27%

董优群 集中竞价交易 2022/10/19-10/28 人民币普通股 438,600 0.23%

合计 1,880,000 1.00%

三、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前 本期权益变动后

持股数量

（股）

持股比

例

持股数量

（股）

持股比

例

谢显 无限售流通股 8,020,700 4.27% 8,020,700 4.27%

董优群 无限售流通股 3,656,045 1.94% 3,217,445 1.71%

董优珍 无限售流通股 782,866 0.42% 782,866 0.42%

舟山市益鑫财务咨询合

伙企业（有限合伙）
无限售流通股 2,650,300 1.41% 2,650,300 1.41%

励海能 无限售流通股 302,700 0.16% 302,700 0.16%

唐海盛 无限售流通股 4,780,000 2.54% 4,780,000 2.54%

金禄梅 无限售流通股 605,700 0.32% 605,700 0.32%

张鹦鹦 无限售流通股 1,383,900 0.74% 1,383,900 0.74%

孙秀慧 无限售流通股 0 0.00% 0 0.00%

俞小辉 无限售流通股 1,523,302 0.81% 1,523,302 0.81%

曹燕红 无限售流通股 559,400 0.30% 559,400 0.30%

茅静静 无限售流通股 490,000 0.26% 0 0.00%

乐要妹 无限售流通股 500,000 0.27% 0 0.00%

冯星 无限售流通股 718,000 0.38% 718,000 0.38%

夏纳 无限售流通股 710,500 0.38% 259,100 0.14%

谢益 无限售流通股 611,600 0.33% 611,600 0.33%

舟山市长流走源财务咨

询有限公司
无限售流通股 690,000 0.37% 690,000 0.37%

合计 27,985,013 14.88% 26,105,013 13.88%

四、所涉及后续事项

（一）谢显及其一致行动人将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素

实施股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。

（二）本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）谢显及其一致行动人承诺在减持股份期间将严格遵守《证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。

五、备查文件

（一）关于谢显及其一致行动人减持丰华股份股票达到 1%的告知函

（二）谢显及其一致行动人交易记录

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日