天顺风能(苏州)股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次限售股上市流通数量为 11,745,007 股;
- 2、本次限售股上市流通日期为2022年11月11日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

本次解禁并上市流通的限售股为天顺风能(苏州)股份有限公司(简称"公司") 2021年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易(以下简称"本次重组")相关的 部分限售股。

2021年3月2日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准天顺风能(苏州) 股份有限公司向昆山新长征投资中心(有限合伙)发行股份购买资产的批复》(证 监许可[2021]590号),核准公司向昆山新长征投资中心(有限合伙)(现更名为"扬 州马特创业投资合伙企业(有限合伙)",以下简称"昆山新长征")发行23,490,015 股股份购买其持有的苏州天顺风电叶片技术有限公司(现更名为"苏州天顺复合材 料科技有限公司",以下简称"常熟叶片")20%股权。

2021年3月26日,常熟叶片20%股权过户事宜完成变更登记,并取得常熟市 行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320581MA1MLJAB9G 的《营业执照》。

2021年4月7日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登 记申请受理确认书》,公司本次重组的新增股份登记手续已办理完毕。公司本次发 行股份数量为23,490,015股,均为有限售条件的流通股。

本次重组的新增股份已于2021年4月15日在深圳证券交易所上市。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年4月,公司完成本次重组新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续,股份总数为1,802,509,062股。

截至本公告日,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量及限 售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股的持有人昆山新长征承诺:其在本次重组中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起十二个月内不得进行转让、上市交易。在遵守上述锁定期的基础上,昆山新长征在本次重组中取得的上市公司股份分两期解锁:(1)第一期:于本次重组的股份发行结束满十二个月之次日起,解锁因本次重组取得股份数量的50%;(2)第二期:于以下日期的孰早者解锁因本次重组取得的剩余股份:(i)上市公司聘请的具有证券从业资格的审计机构出具关于标的公司2020年度、2021年度及2022年度审计报告且标的公司完成所约定的承诺净利润;(ii)昆山新长征足额履行完毕本次重组约定的业绩补偿义务之日。

2022年4月,第一期锁定期即将届满时,昆山新长征考虑到其管理团队在常熟叶片任职,在认可公司的行业地位、发展前景,愿为公司未来发展提供长期支持的基础上,自愿追加承诺:"自 2022年4月15日第一期锁定期届满之日起追加锁定6个月期限。"具体内容详见公司于2022年04月15日发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺延长锁定期的公告》(公告编号:2022-029)。

截至本公告日, 昆山新长征严格遵守了上述承诺。

四、本次申请限售股份上市流通的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该

股东的违规担保等损害公司利益行为的情况说明

截至本公告日,昆山新长征未发生非经营性占用公司资金情况,公司也未发生对其违规担保等侵害公司利益行为的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通时间为2022年11月11日;
- 2、本次解除限售股份数量为 11,745,007 股, 占公司总股本的 0.6516%;
- 3、本次申请解除股份限售的股东为昆山新长征;
- 4、本次股份解除限售并上市流通的明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股份 总数(股)	本次解除限售 前所持限售股 份数(股)	本次可上市流 通股份数(股)	剩余限售股份 数(股)
1	昆山新长征	23,490,015	23,490,015	11,745,007	11,745,008
	合计	23,490,015	23,490,015	11,745,007	11,745,008

六、股本变动结构表

截至本公告日,本次解除限售前后的股本结构如下:

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
成衍任 例	数量 (股)	比例	平负文列数	数量 (股)	比例
一、有限售条 件股份	33,507,799	1.86%	-11,745,007	21,762,792	1.21%
其中:流通 A 股	33,507,799	1.86%	-11,745,007	21,762,792	1.21%
二、无限售条 件股份	1,769,001,263	98.14%	11,745,007	1,780,746,270	98.79%
其中: 流通 A 股	1,769,001,263	98.14%	11,745,007	1,780,746,270	98.79%
三、总股本	1,802,509,062	100.00%	/	1,802,509,062	100.00%

七、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司认为:

(一) 昆山新长征严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺;

- (二)本次限售股份上市流通的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司股东相关承诺;
 - (三)公司对本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整;
 - (四)独立财务顾问对公司本次部分限售股份解禁并上市流通无异议。

八、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表;
- 2、股本结构表和限售股份明细表;
- 3、中信证券股份有限公司关于天顺风能(苏州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2022年11月08日